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S.p.A.

‘Azienda per la Mobilita neill’Areq di Taranto

12 biv. wih

I! Taranto,
pror. N, AN VA .
Al Coordinatore Ufficio Ragioneria ff.
Sig. Ettore Angiulli

Ep.c.  AlCapo Unita Organizzativa
Controllo di Gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti

SEDE

Oggetto: polizza agenti AMAT SPA RC - RISCHI DIVERSI

Snvita codesto ufficio a effettuare i pagamento della somma di € 2.956,89 in favore di

INTESTATARIO DEL CONTO: ITALIANA ASSICURAZIONI

C/c 000440110615 intrattenutc presso:

Banca d’Alba fil.Alessandria cod. ABI 08530 CAB 10400 CIN J

Cod. IBAN IT85 J 08530 10400 000440110615

Riferimento da citare come causale di versamento : restituzione somme

Le somme che si andrano a restituire si riferiscono a risarcimenti del danno liquidati in modo

errato dalla Compagnia.
La somma indicata nella nota 9200/UAG del 15/05/2015, errata a causa di un errore aritmetico,

é stata corretta e di tanto & stata resa edotta la Compagnia.
Distinti Saluti
IL CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA AA.GG.

(Dott.ssa Tiziana Tursi)
R
261

Societa per Azioni con Socfo unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto = Tel. +39 099 73561« Fax +39 099 7794247 « web: www.amat. ta.it « e-mail: amat@pec. amat. ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 2.340.463,00 interamente versato
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EC \ e AOS

¢ Oggﬂ POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI w09 g g

Mitterf® BOZZA Rosa <rosa.bozza@realemutua.it> e g:m:m r
Data: 09/06/2015 14.28 W Gmmnsan
. il . - . . mm
A: sinistriamat <sinistriamat@amat ta.it> e
CC: AgeUAGO09 BARI <bari.g09@agenzie.italiana.it> g ﬁwmumenng o
) Eﬁtmﬁnn$m 8
Buongiorno, X Mmoo !Suisi o
t!_." h{w- «rm-wsnnl"’em'ca E-I
indico le coordinate della Italiana per proégdere alla restituzione deﬁﬁé
di euro 2975, 70. rlmn G, Fran. amnﬁé
‘?AG UﬂraoRagmeua g
. , . ST Qs Nty
Ringrazioc per la segnalazione. i
e 5

INTESTATARIO DEL CONTO: :fTALIANA ASSICURAZIONI

C/c 000440110615 intrattenuto presso:

Banca d'Alba fil.Alessandria cod ABI 08530 CAB 10400 CIN J
Cc,gf,i’n' o, ’#}?-35‘ J*” : '-‘3’@4’@9‘ g i P

leerlmento da c1taré come causidle di versamentc 4. restituzione somme

————— Messaggio originale-----

Da: AgeUAGOS BARI

Inviato: martedi 19 maggio 2015 14.59

A: BOZZA Rosa

“Oggetto: I: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI

Ciaoc Rosa, indicami cortesemente Tban ove BAMAT dovra effettuare bonifico per
restituzione importi.

Ciao

Maurizioc

Da: Sinistri [sinistriamat@amat.ta.it]

Inviato: martedi 19 maggio 2015 12.32

A: AgeUAGO9 BART

Oggetto: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI

Anticipiamo via mail la ns. nota prot. 9200 del 15/05/2015.
Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamatfamat.ta.it

[realemutua]

Considera 1’ ambiente: non stampare questa e-mail se non & necessario

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa che 1le
informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati, sono
riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto & vietata la copia, la
diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle

persone non autorizzate dal medesimo. Chiungue lo ricevesse per errore & pregatc
di restituirlo al mittente e di distruggere il contenuto.

— Allegati:

NOTA PRQOT. 9200 DEL 15_05_2015.pdf 53,4 KB

1dil 09/06/2015 15.0¢






S.p.A.
q Z @D Azienda per lo Mobilitd nell’Areq di Taranto
Prot. n* TN

6
Teranto, 15 MAG, 20

Spett.leJtallana Assicurazioni
Utficio di liquidazione Bari
Via Calefat],78

70123 - BARI

Spett.le italiana Assicurazioni
: Agenzia di Bari G09
’ Via Alberotanza, 125
70125 BARI
Spett.li Segreterie Aziendali 00,S8S.

cist. A9 téc /?b i {@

SEDE

Oggetio: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC — RISCHI DIVERSI
Si Invita codesta Societa a comunicare le coordinate bancarie sulle quali effettuare la

restituzione delia somma di Euro <70 riferita ai sottoelencati sinistri.
RIFERIMENTO co
N° SINISTRO AMAY DATA AGENTE IMPORTO
COMPAGNIA :
2013/98553/00 114 AR 13 27/06/2013 DONVITO ANTONIO - € 1.600,00
2013/131334/00 154 AR 13 11/09/2013 FANELLI BERNARDO € 101,42
2013/131366/00 159 AR 13 _ 17/09/2013 BAVILA GIUSEPPE € 126,47
2013/144504/00 PAGLIALONGO
177 AR 13 07/10/2013 € 723,37
MARILENA
2014/2790/00 202 AR 13 16/11/2013 ILLIANO DEBORA €81,13
2014/7328/00 188 AR 13 28/10/2013 CURATTI ORNELLA € 150,00
2014/47510/00 26 AR 14 05/02/2014 DIGNAZIO DANILO €70
2014/128763/00 158 AR 14 31/07/2014 STELLA PAOLO € 104,50

L'ufficio sinistri ha verificato, in oftemperanza al punto 4 CCNL del 26/04/2013, che gli agenti
indicati nella tabella, ad eccezione del sig. Donvito Antonio il quale ha subito uravaria meccanica, non
si sono resi responsabili di alcun sinistro nei 60 mesi precedenti 'evento, computati anche con
riferimento al periodo antecedente I'entrata in vigore del verbale di accordo (01/05/2013) e, pertanto,
nei loro confronti & operativa 'esimente che azzera imporo del danno da ammettere a risarcimento.

Distinti saluti

IL. DIRETTORE GERERALE

(®,‘ . (Ing. Giovanni Ma hia)

v

Societa per Azioni con Soclo unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battistf, 657 - 74100 Taranto « Tel. +39 099 73561« Fax +39 099 7794247 « web: www.amat.ta.it « e-maii: amat@pec, amat. ta. it
Codice Fiscale, Partita lva e N* fscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146336733
Capitale sociale: € 2,340,463,00 interamente versato
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I POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI v 09 Gl g0
BOZZA Rosa <rosa. bozza@realemutua.it> x st P =
Data: 09/06/2015 14.28 B Sewemnan
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_ BT Zsczio s Soas G
Buongiorno, BT Mermabea ) Siqvstica o
y ad Marmmariona Hecnina E_]
indico le coordinate della Italiana per procedere alla restituzione defﬁé“ﬁﬁmmaw
JR- Sardn. uéir r: " T
di euro 2975, 70. ae ﬁ‘wmijé%;
¥cio Ragion
ST Qi ﬂnqg:a o _/Qf’/‘

Ringrazio per la segnalazione.
INTESTATARIO DEL CONTO: ITALTANA ASSICURAZIONI

C/c 000440110615 intrattenuto presso:

Banca d'Alba fil.Alessandria cod. ABI 08530 CAB 10400 CIN J

Cod. IBAN IT85 J 08530 10400 000440110615

Riferimento da citare come causale di versamento : restituzione somme

————— Messaggic originale—-----
Da: AgeUAG09 BARI
Inviato: martedi 19 maggio 2015 14.59
A: BOZZA Rosa
- Oggetto: I: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI
Ciao Rosa, indicami cortesemente Iban ove BMAT dovra effettuare bonifico per
restituzione importi.
Ciao

Maurizio &Sl O.LJE)]A +TQ, {
@ymcg)mw’fo Uy

Da: Sinistri [sinistriamat@amat.ta.it]

Inviato: martedl 19 maggio 2015 12.32 &O\MWQ— dj

A: AgeUAGO9 BARI € 9. (55@) 89

Oggetto: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI A
dumtaid Qo ovenbo U uau«hgml

Anticipiamo via mail la ns. nota prot. 9200 del 15/05/2015., ﬂ J

Distinti saluti. do & LUC&DJ\S‘ JQQQ/ OO b Al
Yo oliony BB Calahiomi L DM
UFFICIO SINISTRI AMAT SPA W\O\" Wk o oty ma\'Q, %ool UQC, nggmnq,

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto Q&OJU?*Q A w A 44 eulo quwald A THA Q) (Ojc\ge—od.e
Tel./Fax 099/7356261 _ .
e-mail: sinistriamat@amat.ta. 1t(Dn owd “JLLOJO @ %‘Dﬁ(% (SAM.A-T

[realemutual
Considera 1’ ambiente: non stampare questa e-mail se non é necessypaa. Frances

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa che
informazioni contenute nel presente messaggio, ¢ negli eventuali allegati, sond
riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto & vietata la copia, la
diffusicne e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle

perscne non autcrizzate dal medesimo. Chiungue lo ricevesse per errore & pregato
di restituirlo al mittente e di distruggere il contenuto.

—Allegati:

NOTA PROT. 9200 DEL 15_05 2015.pdf : 53,4 KB

1dil NQ/ORMINNS 15 0F
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Sp.A H T
q z @0 Azienda per lo Mobilits nel’Arsa di Torante k B
Prot. n®:

UAG
Taranto, 15 MAG, 2015

Spett.le itallana Assicurazioni
Utficio di liquidazione Bari
Via Calefat],78

70123 - BARI

Spett.le ltaliana Assicurazioni
. . Agenzia di Bari G09

Via Alberotanza, 125
70125 BARI

Spett.li Segreterie Aziendali 0Q.SS.

cisL. A9 lé‘: fbn@

SEDE

-Oggetio: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC — RISCH1 DIVERSI

Si invita codesta Sccieth a comunicare le coordinate bancarie sulle quali effettuare la
testituzione della somma di Euro 2.975,70 rifetita al sottoelencati sinistrl.

RIFERIMENTO :
N° SINISTRO AMAT DATA AGENTE IMPORTO
COMPAGNIA )
2013/98553/00 114 AR 13 27/08/2013 DONVITO ANTONIO - € 1.600,00
. 2013/131334/00 154 AR 13 11/09/2013 FANELLI BERNARDO €101,42
2013/131396/00 159 AR 13 , 17/09/2013 BAVILA GIUSEPPE € 126,47
2013/144504/00 PAGLIALONGO
177 AR 13 071072013 €72337
MARILENA
2014/2790/00 202 AR 13 16/11/2013 ILLIANO DEBORA €81,13
2014/7328/00 188 AR 13 20/10/2013 CURATT! ORNELLA € 160,00
2014/47510/00 26 AR 14 05/02/2014 D'IGNAZIO DANILO €70
2014/128763/00 158 AR 14 31072014 STELLA PAOLO € 104,50

L'ufficio sinistri ha verificato, in ottemperanza al punto 4 CCNL del 26/04/2013, che gii agenti
indicati nella tabella, ad eccezione del sig. Donvito Antonio il quale ha subito un’avaria meccanica, non
si sono resi responsabili di alcun sinistro nei 60 mesi precedenti 'evento, computati anche con
riferimento al periodo antecedente Yentrata in vigore del verbale di accordo (01/05/2013) e, pertanto,
nei loro confronti & operativa l'esimente c¢he azzera Fimpodo del danno da ammettere a risarcimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(@’l' (Ing. Giovanni Ma hia)

v

Societa per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune df Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto « Tel. +39 099 73561« Fax +39 099 7794247 « web: www.omat. ta.it « e-mail: amot@pec. amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita iva g N° fscrizione a! Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 2.340,463,00 interamente versato
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M&pﬁ,

Azienda per la Mobilita nell’Area di Toranto

PROT. N.M[S%\UAQ Tarento, 77 GIU. 2015

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria ff.
Sig. Ettore Angiulli

Ep.c. Al Capo Unita Organizzativa
Controllo di Gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti

SEDE

Oggetto: polizza agenti AMAT SPA RC - RISCHI DIVERSI

Sinvita codesto ufficio a effettuare i pagamento della somma di € 2.956,89 in favore di

INTESTATARIO DEL CONTO: ITALIANA ASSICURAZIONI

C/c 000440110615 intrattenuto presso:

Banca d’Alba fil.Alessandria cod. ABI 08530 CAB 10400 CIN J

Cod. IBAN IT85 J 08530 10400 000440110615

Riferimento da citare come causale di versamento : restituzione somme

Le somme che si andrano a restituire si riferiscono a risarcimenti del danno liquidati in modo
errato dalla Compagnia.
La somma indicata nella nota 9200/UAG del 15/05/2015, errata a causa di un errore aritmetico,
e stata corretta e di tanto é stata resa edotta la Compagnia.
Distinti Saluti

IL CAPO UNITA" ORGANIZZATIVA AA.GG.

(Doé@a Tiziana Tursi)

Societa per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto » Tel. +39 099 73561+ Fax +39 099 7794247 « web: www.amat. ta.it e e-mail: amat@pec. amat. ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle mprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 2.340.463,00 interamente versato
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1di2

A: "rosa.bozza@realemutua.it" <rosa.bozza@realemutua.it>,
"bari.g09@agenzie.italiana.it" <bari.g09@agenzie.italiana.it>, sinistriamat
<sinistriamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

si comunica che nei prossimi giorni sara liquidato in vostro favore la
somma di *€ 2.956,89*.

La somma indicata nella nota 9200/UAG del 15/05/2015, errata a causa di
un errore aritmetico, & stata corretta.

Saluti

Dott.ssa Tiziana Tursi

———————— Messaggio Inoltrato --------

Oggetto: Re: I: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI
Data: Wed, 10 Jun 2015 12:40:31 +0200

Mittente: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.,it>

A: tursi <tursif@amat.ta.it>

Il 09/06/2015 14.28, BOZZA Rosa ha scritto:
Buongiorno,

indico le coordinate della Italiana per procedere alla restituzione della
somma di euro 2975, 70.

Ringrazio per la segnalazicne.

INTESTATARIO DEL CONTO: ITALIANA ASSICURAZIONI

C/c 000440110615 intrattenuto presso:

Banca d'Alba fil.Alessandria cod. ABI 08530 CAB 10400 CIN J

Cod. IBAN IT85 J 08530 10400 000440110615

Riferimento da citare come causale di versamento : restituzione somme

————— Messaggio originale-----

Da: AgeUAGO9 BARI

Inviato: martedi 19 maggic 2015 14.5%

A: BOZZA Rosa

Oggetto: I: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI

Ciao Rosa, indicami cortesemente Iban ove AMAT dovra effettuare bonificeo per
restituzione importi.

Ciao

Maurizio

Da: Sinistri [sinistriamat@amat.ta.it]

Inviato: martedi 19 maggio 2015 12.32

A: AgeUAGO9 BARI

Oggetto: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI

Anticipiamo via mail la ns. nota prot. %200 del 15/05/2015,
Distinti saluti.

22/06/2015 12.24




Fwd: Re: I: POLIZZA AGENTI AMAT SPA RC RISCHI DIVERSI

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it
[realemutua]

Considera 1’ ambiente: non stampare questa S!Bail se non € necessario

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa che
le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati,
sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto & vietata la
copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso
contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiungue loc ricevesse per

~

errore & pregato di restituirleo al mittente e di distruggere il contenuto.

2di2 22/06/2015 12.24



