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N - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A. -

i 3 i Sede legale ed amministeativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657 ’ i
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247 !

Codice fiscale, P'a.nita}VA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritio: € 5.497,272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75
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PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO bt
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RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA
Amat 3.p-A.
oL Entrata Nr. 0004769/2018 Azienda per la mobilitd
.| del 21/03/2019 ore: 08:49:35
nell’area di Taranto

T ot

OGGETTO: Ricevuta n. 1 del 07/01/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34. !

In riferimento al contratto di locazione dell’unitd immobiliare in oggetto, stipulato in data
30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si anticipa la ricevuta per le somme

sotto specificate:

e Canone di locazione febbraio 2019 Euro 1.010,00

C.ErqnceswCardwtci Artenisio
/M

Si prega di bonificare ’importo sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 6000 2901 395

Distinti saluti.

ia indicato nel contratto di locazione.
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ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32
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Oggetto: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32
Mittente: "Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione"
<a.decesare@auditoriumconciliazione.it>

Data: 19/03/2019 13.54

A: <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: <amat@amat.ta.it>

Buongiorno,
giro la mail con le ricevute di febbraio e marzo, sollecitate in data 7 febbraio.
Di cui quella di febbraio inviata anche in data 7.01.19.

Attendo riscontro.

Grazie

Da: Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione <a.decesare@auditoriumconciliazione.it>
Inviato: giovedi 7 febbraio 2019 12:42

A: amat@amat.ta.it

Cc: ragioneriaamat@amat.ta.it

Oggetto: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

Spett.le Azienda,
si anticipa [a ricevuta per il mese di marzo 2018, e le due ricevute SOSPESE di cui si sollecita il

pagamento.
Si prega di bonificare il canone sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395.
Cordialmente.

Agnese De Cesare

<l

auditorium conciliczione
Auditorium Conciliazione
Borgo Sant’ Angelo, 5
00193Roma

Tel. 06/ 68439206

a.decesare@auditoriumconciliazione.it

— Allegati:
Ricevuta AMAT- marzo 2019.pdf 244 kB
Ricevuta AMAT - febbraio 2019.pdf 249 kB
Ricevuta AMAT - gennaio 2019.pdf 244 kB

20/03/20198.16



0004769/2019 del 21/03/2019 08:49:35

Amat.S.p.A. Protocollo In entrata n.

RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA
Azienda per lamobilita
nell’area di Taranto

‘Via Cesare Battisti n. 657,
7421 — Taranto

OGGETTO: Ricevuta n, 1 del 07/01/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riferimento a) contratto- di locazione dell’unitd immobiliare in oggetto, stipulato in data
30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si anticipa la ricevuta per le somme

sotto spécificate:

o Canonedi locazione febbraio 2019 Euro 1.010,00

Distinti saluti.
'ﬁimrqpcebcﬁ’card_ i Artenisio

importo sul conto corrinte I'T59 G030 15032000 0000 2901 395
gia indicato nel contratto di locazione.

Siprega di homﬁcare 1’
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Yicevuta canorie locazione Carducci - Via Matteotti 32
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0004769/2019 del 21/03/2019 08:49:35

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n.

1di1

R
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" Oggettorricevuta canone locazione Carducci - Via Maiteotti 32

Mittente: "Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione”
<a.decesare@auditoriumconciliazione.it>

Data: 19/03/2019 13.54

A: <ragioneriaamat@amat:ta.it>

€C: <amat@amat.ta.it>

Buongiorrno, ‘
giro 12 mail con le ricevute di febbraio e marzo, sollecitate in data 7 febbraio.,
Di cui guella di febbraio inviata.ahche in data 7.01.19,

Attendo riscontro.
‘Grazie

Da:-Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione <a.decesare @auditoriumconciliazione.it>
‘Inviato;.giovedi 7 fébbraio 2019 12:42

A:amat@amatita.it

‘Cc: ragioneriaamat@amat.ta.it

‘Oggetto: ricevuta canohe locazione Carducci - Via Matteotti 32

Spett.le Azienda,

Sianticipa la ricevuta per il mese di marzo 2018, e'le due ricevute SOSPESE di cui si sdllecita il
pagamento.

Si prega dibonificare il canone sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395
Cordialmente,

Agnese De Cesare

duditorium concliczions
Auditoritim Concilinzione
Borgo Sant’ Angelo, 5
00193Roima

Tel. 06,/68439206
-a.decesare@auditoriumconciliazione it

~Allegati: -
Ricevuta AMAT- marzo 2019.pdf 244 kB
Ricevuta AMAT - febbraio 2019.pdf 249 kB
Ricevuta AMAT - gennaio 2019.pdf 244 kB

20/03/2019.8.16




RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA

Amat 3.p.A.
Orol, Entrata Nr. D004769/2019 Amenda per la mOblIlta
del 21/03/2019 ore: 08:49:35

o

nell’area di Taranto

[

OGGETTO: Ricevuta n. 1 del 07/01/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riferimento al contratto di locazione dell’unita immobiliare in oggetto, stipulato in data

30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si anticipa la ricevuta per le somme

sotto specificate: ,
e Canone di locazione febbraio 2019 Euro 1.010,00
Distinti saluti. _ %

C:léra__nseswCardM
—"M

Si prega di bonificare I’importo sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395,

gia indicato nel contratto di locazione,

B

' -~ 29 MAR.2019.:




v,

VISTI '
L §
UFFICIO CONTRATTI E ACQUIST! UFFICIQO PERSONALE )
verifica condizione, ordine e contratto verifica visite di accertamenlo sanitario del personale
Data scadenza pagamento ¥
Contr. Rep. n° del
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE :
Conv, n° del
IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione
Determ. A.D. n°
Z W DATA FIRMA
Delib. C.A. n°
Dala scadenza pagamento
DAT L'ADDETTO CONTRO UFFICIO MAGAZZINO
3 [ ‘i verifica quantita, documenti e condizioni contrattuali
IL RES ITA' CONTRATTI
;o pervisione Contr. Rep. n. de!
7
A Y/ ﬁ /] Delib. C.A. n. del .
(U By - )
Delib. C.A. n. del .- -
UFFICIO RAGIONERIA /
verifica dati contabili Delib. C.A. n. " del

data‘scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza pagamento

Aley/; E BILAN

per supaxisione \
DATA .

Clo

data scadenza di pagamento presunta / ™~ DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
. ya /) , ) =
f%’lmg FIRMA DEL RESFONE/ IL RESP. UNITA' TECNICA
| X per supervisione
IL RESP. UNITA' CONT DATA FIRMA DEL RESPONSABILE .

5-05- fwtC T Bnah)

N

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

Data scadenza pagamento DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA FIRMA L. RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
UNITA' AA.GG. E PP.RR. NOTE:
verifica conferimento incarico
Conferimentodel ..o Prot.. e
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.
DATA FIRMA
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RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA

Amat 3pA- Azienda per la mobilita
., [Prol. Entrata Nr. 0004721/2019
del 20/03/2019 ore: 11:56:20

LT

OGGETTO: Ricevuta n. 2 del 07/02/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

nell’area di Taranto

2

“ Via Cesare Battisti n. 657,
7421 — Taranto

In riferimento al contratto di locazione dell’unita immobiliare in oggetto, stipulato in data
30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si anticipa la ricevuta per le somme

sotto specificate:

e Canone di locazione marzo 2019 Euro 1.010,00

Distinti saluti.

C >

)ﬁiﬁd Artenisio
Si prega di bonificare I’importo sul conto corrente ITS9 G030 1503 2000 0000 2501 395,
gia indicato nel contratto di locaziope.
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R: ficevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

*  Oggetto: R: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32
Mittente: "Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione"
<a.decesare@auditoriumconciliazione:it>

Data: 20/03/2019 11.18

A: "'Ragioneriaamat'" <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: <amat@amat.ta.it>

Buongiarno,
scusandomi per |’ errore di numerazione, allego le ricevute con numerazione corretta.

Grazie
Attendiamo conferma.

Cordialmente
Agnese

Da: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Inviato: mercoledi 20 marzo 2019 11:02

A: Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione <a.decesare@auditoriumconciliazione.it>
Oggetto: Re: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

11 19/03/2019 13.54, Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione ha scritto:
Buongiorno,
giro la mail con le ricevute di febbraio e marzo, sollecitate in data 7 febbraio.
Di cui quella di febbraio inviata anche in data 7.01.19.

Attendo riscontro.

Grazie

Da: Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazioﬁe
<a.decesare@auditorivmconciliazione.it>
Inviato: giovedi 7 febbraio 2019 12:42

A: amat@amat.ta.it
Cc: ragioneriaamat@amat.ta.it

Oggetto: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

Spett.le Azienda,
si anticipa la ricevuta per il mese di marzo 2018, e le due ricevute SOSPESE di cui si

sollecita il pagamento.
Si prega di bonificare il canone sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395.

Cordialmente.

Agnese De Cesare

<l

auditorium conciliazione
Auditorium Conciliazione

1di2 20/03/201911.29



R: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

v

Borgo SantAngelo, 5
00193Roma
Tel. 06/68439206

a.decesare@auditoriumceonciliazione.it

Buongiorno,

avete inviato la ricevuta n. 1 del 07/01/2019 riferita alla locazione del mese di febbraio
2019 e la ricevuta n. 1 del 07/02/2019 riferita al mese di marzo 2019. Tenga presente
che ci avete gia inviato la ricevuta n. 2 del 07/03/2019 relativa alla locazione del mese di
aprile 2019.

Credo che debbano essere riviste le numerazioni delle ricevute per poter procedere ai
relativi pagamenti.

Distinti saluti.

Ettore Angiulli
Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA
Tel. 099-7356222

—Allegati;
Ricevuta AMAT - Aprile 2019.pdf 247 kB
Ricevuta AMAT - Marzo 2019.pdf 246 kB

2di2 20/03/2019 11.29



RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA
Azienda per ]a mobilita
nell’area di Taranto

Via Cesare Battisti n. 657,
7421 — Taranto

OGGETTO: Ricevuta n. 2 del 07/02/2019 locazione-via Giacomo Mattéotti, n. 32-34,
In riferimento al contratto di locazione dell’unitd immobiliare in oggetto, stipulato in data

30/01/2017 e régistrato con Prot. n, 17021512472624804, si-anticipa la ricevuta per le somme.

sotto specificate:

s Canone di locazione marzo 2019 Euro 1.010,00

Distinti saluti.

Francesco Carducci Artenisio

Si prega di bonificare 'importo:sul ¢onto corrente IT59 G030 1503.2000 0000 2901 395,

gia indicato nel contratto di locazione,

Aﬂ-va-
SALUINSETE

.w%%?%%g-
Jmm"m it




0004721/2019 del 20/03/2019 11:56:20

Bmat 5.p.A. Protocollo In entrata n.

RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA
Azienda per la mobilita
nell’aréa-di Taraiito

Via Cesare Battisti n. 657,
7421 — Taranto

OGGETTO: Ricevuta n. 2.del 07/02/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32:34.
In riferimento al contratto- di locazione dell*unita immobiliare in oggetto, stipulato in-data

30/01/2017 e registrato con Prot, n. 17021512472624804, si anticipa la ricevuta per le somme
softo specificate:

¢ Canone di locazione marzo 2019 ‘Euro 1.010,00

Distinti satuti.

Y 3 ‘.. . - . N
Francesco Carduéci Artenisio

Si prega di bonificare I'itmporto sul conto corrente.ITSQ«_GDSD 1503 2000 0000 2__901 395,

4 i indicato nel contratte di locaziope.




’ Riricevuta canone locazione Carducéi - Via Matteotti 32

..J

0004721/2019 del 20/03/2019 11:56:20

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n.

1.di2

Oggetto: R: ricevuta.canone locazione Carducci - Via Matteott 32
Mittente: "Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione"
<a.decesare@auditoriumconciliaziohe:jt>

Data: 20/03/2019'11.18

A: "'Ragioneriaamat™ <ragioneriaarmat@amat:ta.it>
CC:<amat@amat.ta.it>

‘Buongiorno,
scusandomi per I errore di numerazione, dllego le ricevute con numerazione corretta,

Grazie
Attendiamo conferma.

Cordiaimente
Agnese

Da: Ragioneriaamat‘cragioneriaa_mat@a mat.ta.it>

‘Inviato: meércoledi’20 marzo 201911:02
‘At Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione <a. decesare@auditoriumconciliazione.it>
‘Oggetto: Re: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32.

11:19/03/2019 13.54, Agnese’Dé Cesare - Auditorium Conciliazione ha.scritto:

Buongiorno,.

giro la-mail con le ricevute dj febbraio e marzo, sollecitate in data 7 febbraio.
Dicuiquella di febbralo ipviata anchie in data 7.01.19.

Attendo riscontro,

Grazie

Da: Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione
<a.decesare@auditoriumconciliazioné,it>
Inviato: giovedi 7 febbraic 2019 12:42
A:amat@amatta.jt,

'Cc: ragioneripamat@amat.ta.it

Oggetto: ricevuta canone locazione: Carduicti - Via Matteotli 32

Spett.le Azienda,
si anticipa la-ricevuta per il mese di marzo 2018, & le:due ricevute SOSPESE di-cui si
sollecita il pagamento.

Si prega di bonificare il canone suliconto-corrente IT59 G030 1503 2000:0000 2501 395,
Cordialmente.

Agnese.De Cesare

audttonum ooncmazme
Auditorium Conciliazione

20/03/2019 11.29




Riricevitta canone latazigrie Carduccl - Vid Matteotti 32
«a

. Borgo SantAngelo, 5
. 00193Roma
Tel. 06/68439206
a.decesare@auditoriumconciliazione.it

Buongiorno,

avete inviato la ricevuta n, 1 del 07/01/2019 riferita alla locazione del mese di-febbraio
2019 & la ricevuta n. 1 del-07/02/2019 riferita al mese di marzo 2019. Tenga presente
che ci avete gia inviato la ficevuta n. 2 del 07/03/2019 relativa alla locazione del mese di
aprile 2019.

Credo che debbano essere riviste-le numerazioni delle ricevute per poter procedere ai
relativi pagamenti.

‘Distint saluti.

| Ettore Anginili
Coord. Uff. Ragiomeria AMAT SpA
Tel. 089-7356222

- Allegati:
‘Ricevuta AMAT - Aprile 2019:pdf 247 kB
Ricevuta AMAT - Marzo 2019.pdf 246 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004721/2019 del 20/03/2019 11:56:20

2:di 2 20/037201911.2%
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RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA

Amat 34 Azienda per la mobilita
ks ProL Entrata Nr. 0004721/2019 ’

del 20/03/2019 11:56:20 H
® ore: nell’area di Taranto

| |“ ‘Il I“""“ II'II” - | Via Cesare Battisti n. 657,
7421 - Taranto

OGGETTO: Ricevuta n. 2 del 07/02/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riferimento al contratto di locazione dell’unitd immobiliare in-oggetto, stipulato in data
30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si anticipa la ricevuta per le somme

sotto specificate:

» Canone di locazione marzo 2019 Euro 1.010,00

Distinti saluti.

Si prega di bonificare I'importo sul econto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395,

gia indicato nel contratte di locazione.
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4

VIS T

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
veriiica condizione, ordine e contratto

UFFICIQ PERSONALE _
verifica visite di accerlamento sanitario del personale

Dala scadenza pagamento

3

Contr. Rep. n° del
DATA, FIRMA DEL RESPONSABILE
Conv. n° del
IL RESP. UNITA' PERSONALE
Delerm. AD. n° per supervisione

r |
Delib. C.A. n® y de]

PATA

FIRMA

Data scadenza pagamento

5319 K\

DATA L'ADDETTO RISCONTRO
) / (]

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantita, documenti e condizioni contrattuali

IL RESP A' CONTRATTI
sybervisione Contr. Rep. n. del
DATA Fi ﬁ
} / 9 Delib. C.A. n, del
/ Delib. C.A. n. del
UFFICIO RAGIONERJA
verifica dati contabili Delib. C.A. n. del

data scadenza pagamento indicata in faftura

Data scadenza pagamento

data scadenza di pagamento presunta 1/) DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA FIRMA DEL RESPPNSA IL RESP. UNITA' TECNICA

i 4 per supervisione
;,{Serwsnone

o5 g F“WmmUi/\

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

Data scadenza pagamento DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA FIRMA IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
- per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSAEILE
UNITA' AA.GG. E PP.RR. NOTE:
verifica conferimento incarico
Conierimento del .....oovv oo Prot.coocoiiie .
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.
DATA FIRMA




229 621843

RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA
At S A Azienda per la mobilita

Prot. Entrata Nr. 0004722/2012
del 20/03/2019 ore: 11:58:10 nell’area di Taranto

Via Cesare Battisti n. 657,
7421 — Taranto

OGGETTO: Ricevuta n. 3 del 07/03/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riferimento al contratto di locazione dell’unitd immobiliare in oggetto, stipulato in data
30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si anticipa la ricevuta per le somme

sotto specificate:

¢ Canone di locazione aprile 2019 Euro 1.010,00

§rancesco arducci Artenisio
-

Si prega di bonificare I'importo sul conto corrente ITS9 G030 1503 2000 0000 2901 395,
gia indicato nel contratto di locazione.

Distinti saluti.
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RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spettle Amat SpA
Arzienda per ]2 mobilitd
nell’area di Taranto

Via Cesare Battisti n. 657,
7421 — Taranto

OGGETTO: Ricevuta n. 3 del 07/03/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riférimento al cotitratto di locazione dell’unitd immobiliare in oggetto, stipulato in data
30/01/2017 e registrato con Prot. n: 17021512472624804, si anticipa la ricevuta per le somme

sotto specificate:

* (Canone di locazione aprile 2019 Euro 1.010,00

' 'Erancesco arducci Artenisio
e

Si prega di bonificare ’importo sul conto corrente 1T59 G030 1503 2000 0000 2901 395,

Distinti saluti,

gia indicato nel contratto di locazione,




RICEVUTA CANONE LOCAZJONE

Spett.le Amat SpA
Azienda per la mobilita

Prot. Entrata Nr. (.JGIM
2 190/20
E del 07/03/2019 ore: 13:13:;‘?

nell’area di Taranto
Via Cesgre Battisti n. 657,
74 Taranto

OGGETTO: Ricevuta n. 2 del 07/03/2019 locazione via (lacomgMatteotti, n. 32-34.

In riferimento al contratto di locazione dell’unita objliare in oggetto, stipulato in data

30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si antici t le somme

sotto specificate:

e Canone di locazione aprile 2019, Euro' 1.010,00

Distinti saluti.

tancesco Carducei Artenisio

Si prega di botiificare Vimporto sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395,

gia indicato atto di locazione.
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ricey;ta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32
a ; - “ ‘\I'
Oggetto: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32
Mittente: "Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione"
<a.decesare@auditoriumconciliazione.it>

Data: 07/03/2019 12.54

A: <amat@amat.ta.it>

CC: <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Spett.le Azienda,
si anticipa la ricevuta per il mese di aprile 2018.
Si prega di bonificare il canone sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395.

Cordialmente.

Agnese De Cesare

<l

auditorium conciliczione
Auditorium Conciliazione

Borgo Sant’ Angelo, 5

00193Roma

Tel. 06/ 68439206
a.decesare@auditoriumconciliazione.it

—Allegati:

Ricevuta AMAT- aprile 2019.pdf 244 kB

1dil 07/03/2019 13.08



R: ricavuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

P r
-

Buongiorno,

avete inviato la ricevuta n. 1 del 07/01/2019 riferita alla locazione del mese di febbraio 2019 e la
ricevuta n. 1 del 07/02/20189 riferita al mese di marzo 2019. Tenga presente che ci avete gia
inviato la ricevuta n. 2 del 07/03/2019 relativa alla locazione del mese di aprile 2019.

Credo che debbano essere riviste le numerazioni delle ricevute per poter procedere ai relativi
pagamenti.

Distinti saluti.

BEttore Angiulli )
Coord. Uff. Ragioneria AMAT Spa
Tel. 099-7356222

—Allegati:
Ricevuta AMAT - Aprile 2019.pdf 247 KB
Ricevuta AMAT - Marzo 2019.pdf 246 KB

2di2 21/03/2019 8.37



R_: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

4

a
- -

.
b
) Oggetto: R: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32
Mittente: "Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione"
<a.decesare@auditoriumconciliazione.it>

Data: 20/03/2019 11.18

A: "'Ragioneriaamat' <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: <amat@amat.ta.it>

Buongiorno,
scusandomi per I’ errore di numerazione, allego le ricevute con numerazione corretta.

Grazie
Attendiamo conferma.

Cordialmente
Agnese

Da: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Inviato: mercoledi 20 marzo 2019 11:02

A: Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione <a.decesare@auditoriumconciliazione.it>
Oggetto: Re: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

11 19/03/2019 13.54, Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione ha scritto:
Buongiorno,
giro la mail con le ricevute di febbraio e marzo, sollecitate in data 7 febbraio.
Di cui quella difebbraio inviata anche in data 7.01.19.
Attendo riscontro.

Grazie

Da: Agnese De Cesare - Auditorium Conciliazione <a.decesare@auditoriumconciliazione.it>
Inviato: giovedi 7 febbraio 2019 12:42

A: amat@amat.ta.it

Cc: ragioneriaamat@amat.ta.it

Oggetto: ricevuta canone locazione Carducci - Via Matteotti 32

Spett.le Azienda,
si anticipa la ricevuta per il mese di marzo 2018, e le due ricevute SOSPESE di cui si sollecita il

pagamento.
Si prega di bonificare il canone sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395,

Cordialmente.

Agnese De Cesare

auditorium conciliozione
Auditorium Conciliazione
Borgo Sant’Angelo, 5
00193Roma

Tel. 06/68439206
a.decesare@auditoriumconciliazione.it

1di2 21/03/20198.37



0004722/2019 del 20/03/2019% 11:58:10

Amat S.p.A. Protocolle In entrata n.

RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA
Azienda per.la mobilita
nell’area-di Taranto

Via Cesare Battisti n. 657,
7421 - Tararito

OGGETTO: Ricevuta n. 3 del 07/03/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riferimento al contratto di locazione dell’unitd immobiliare in oggetto, stipulato in data
30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si anticipa la ricevuta per le somme

sotto specificate:

» Canone di locazione aprile 2019 Euro 1.010,00

'Erancesco arducci: Artenisio
" -

Siprega di bonificare 'importo sul conto corrente ITS9 G030 1503 2000 0000 2901 395,

gia indicato nel contratte di locazione.

Distinti saluti.




RICEVUTA CANONE LOCAZIONE

Spett.le Amat SpA
Amats.pn Azienda per la mobilita

o Proi Entrata Nr. 0004722/2019
del 20/03/2019 ore: 11:56:10 . nell’area di Taranto

[ e

OGGETTO: Ricevuta n. 3 del 07/03/2019 locazione via Giacomo Matteotti, n. 32-34.

In riferimento al contratto di locazione dell’unita immobiliare in oggetto, stipulato in data
30/01/2017 e registrato con Prot. n. 17021512472624804, si a'nticipa la ricevuta per le somme

sotto specificate:

» Canone di locazione aprile 2019 Euro 1.010,00

A

Erancesco arducci Artenisio
-

Si prega di bonificare I'importo sul conto corrente IT59 G030 1503 2000 0000 2901 395,

Distinti saluti.

gia indicato nel contratto di locazione.
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VI18§TI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUIST!}
verifica condizione, ordine e contratio

UFFICIQ PERSONALE )
verifica visite di accerlamento sanitario del personale

/M;m 7.

Data scadenza pagamento N
Contr. Rep. n° del
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
Conv. n° del )
IL RESF. UNITA' PERSONALE
upervisi
Determ. A.D. n° Per supervisione

DATA FIRMA

Data scadenza pagarmento

1_5-4-1(7

\
DAT. L'ADDETTO AL CONTRO
7 (Y /(7 P ﬂfs

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantita, documenti e condizioni contrattuali

B N
IL REZF. UNITA' CONTRATTI
/ ) per supervisione

Contr. Rep. n. del
Delib. C.A. n. del P
[Delib. C.A. n. del
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili Delib. C.A. 1. del

data scadenza pagamento indicata in fattura

Pl

Data scadenza pagamento

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA FIRMA DEL RESPO /)/
Jﬁzma /ﬁ f/ Z/“

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

(IL RESP..UNITA' CONTABILIT, EBILANC
Per supervisione

o]

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DA;-Qg M,g FIRI\.? i : ff
’ NS

UFFICIO TECNICO
verifica perfetia esecuzione lavori

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Dala scadenza pagamento

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA FIRMA

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

NOTE:

Conferimentodel ...........ooooevivenini i, Prot....coeie e

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA




