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AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 69973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n® di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE ESERCIZIO

N. ORDINATIVO DATA COD.CASSA COD.CASSA IMPORTQ ORDINATIVO

2020

766 26/03/2020 2.064,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO

DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

M.B. di MASTROBERARDINO ANNA

VIA L. ANDRONICO, 36

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01994520730 C.F. MSTNNAS9D46L049M

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasessantaquattro e xx f 100
PAGAMENTO: Bonifico
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. IBAN: IT82Q0881715801008000001972

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTICIPO 40% SU FORNITURA N.2000 FLACONI AMUCHINA

PAGAMENTO FATTURE N.
CIG Z292(83646
IMPORTO LORDO 2.064,00
TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO 2.064,00
CASSA CASSA
IMPORTO LORDO
RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA PREVISIONE
PROG. ORDINATIVI EMESSI
ESTREMI DELIBERA
DISPONIBILITA'
S ILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL FRESIDENTE




Fwd: POSTA CERTIFICATA: I: ordine 127 del 23/03/2020
b - e THo
Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: I: ordine 127 del 23/03/2020 b l‘é 4is
Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>
Data: 25/03/2020, 12:15
A: direttore <direttore@amat.ta.it> e
CC: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

(pyn.ﬂoo‘l

Salve , direttore

N ‘;l\"J‘r,‘ '"_,"- £
La ditta Mastroberardino, a cui abbiamo ordinato n. 2000 flaconi di amuchina da 80 ml. al prezzo

complessivo di € 5.160,00 + IVA, ha mandato un'email con ci ha richiesto un anticipo del 40% dell'importo
d'ofdine con bonifico anticipato per poter procedere alla consegna della merce ordinata.
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Liten

Come procediamo?

et

Toom L o Ao

Nicola Carrieri
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---—----- Messaggio Inoltrato ---——--
‘ Oggeétto:POSTA CERTIFICATA: |: ordine 127 del 23/03/2020
* Data:Wed, 25 Mar 2020 11:13:32 +0100
Mittente:Per conto di: a.mastroberardino@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Rispondi-a:a.mastroberardino@pec.it
- . Asareacontratti@amat.ta.it

Messaggio di posta certificata 5? - .
. xone £ o6k 00

I giorno 25/03/2020 alle ore 11:13:32 (+0100) il messaggio /{?ﬂ

"|: ordine 127 del 23/03/2020" & stato inviato da "a.mastroberardino@pec.it" . )\.1 -~

indirizzato a: —— A
areacontratti@amat.ta.it ?/@ |% \(LO?/O
Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200325111332.20774.381.1.62@pec.aruba.it

— postacert.eml

Oggetto: |: ordine 127 del 23/03/2020 e e
Mittente: "a\.mastroberardino\@pec\.it" <a.mastroberardino@pec.it>

Data: 25/03/2020, 11:13

A: areacontratti@amat.ta.it

Da : "a.mastroberardino@pec.it" a.mastroberardino@pec.it

1diz o o 25/03/2020, 13:01



POSTA CERTIFICATA: I: ordine 127 del 23/03/2020

e

™
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: ordine 127 del 23/03/2020
Mittente: "Per conto di: a.mastroberardino@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 25/03/2020, 11:13
A: <areacontratti@amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

[l giorno 25/03/2020 alle ore 11:13:32 (+0100) il messaggio

"I: ordine 127 del 23/03/2020" & stato inviato da "a.mastroberardino@pec.it"
indirizzato a: ‘ ce T AC-E Ry
areacontratti@amat.ta.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200325111332.20774.381.1.62@pec.aruba.it

— postacert.eml

Oggetto: I: ordine 127 del 23/03/2020
Mittente: "a\.mastroberardino\@pec\.it" <a.mastroberardino@pec.it>
Data: 25/03/2020, 11:13

A: areacontratti@amat.ta.it
i h:‘: -

Da : "a.mastroberardino@pec.it’ a.mastroberardino@pec.it

A : contrattiamat@amat.ta.it

Cc: " E
Data : Tue, 24 Mar 2020 17:39:54 +0100

Oggetto : ordine 127 del 23/03/2020

Bucnhasera,

con riferimento all'ordine in oggetto si richiede un anticipo del 40% dellimporto d'ordine con bonifico anticipato per poter
procedere alla consegna della merce ordinata.

In attesa di Vostra risposta

Distinto saluti

Anna Mastroberardino

— Allegati:
daticert.xml N 794 bytes
postacert.eml 3,9kB
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1dil - 25/03/2020, 13:02
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M.B. d! MASTROBERARDINO ANNA
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N.B. Consegna 5 glornl
f! Vs, prev. del 16/03/2020 (ore 16:46)

per Emergenza Coronavirus

. 1CH
Via Cesare Battist], 657, | VIA L, ANDRONICO, 36
Taranto 74124 TA !i TARANTO 74100 TA
pI. 00146330733 | i C.F. 00146330733 P.I. 01994520730 C.F. MSTNNAS9SD46L04SM
, , Tel: 0994776586 Fax: 0994776686
Ordini a Fornitore E-mall:
Vostro Riferimento i Nostro Riferimento Data Doc. Numero Documento Pag.
I:I;.:’ss). prev. del 16/03/2020 (ore Art. 13 ¢, 2,1 Dellb, 139 del 21/12/18 23/03/2020 OACEG00127 1
H ! {
Cousale  AS@ Acquist! scorte Terminl dl consegna
1
CIG Z292C83646 l ! Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: " }
Indirlzzo Spedizione: ’
Trasporto a cura dels ! l
1 '
Artlcolo ' i Cat. ; Descriziona U.M. Qta valore € | Sconto | Imponiblle €
Intorno Fomitore | !
: }
00005232 ; ! lGeiI lglenizzante tipo Amuchina ml 80 PZ 2.000,00 2,%800 5.160,00
Hy CONSEGNA URGENTE

degli interessl stabilit! dal D.lgs. 231/2002,

1 matedall ordinat! devranno Eésere mnsegnati franco Ns.
nel termine sopra riportato, L'AM.A.T. non riconasce &l propri fornitori
previa messa In mora da parte del creditore e con Papplicazions del tasso di Interesse legale;

La condizloni deflla fornitura sono quelle indicate nel prese|
commisslon! ecc.) non & operante nel confront] delfAM.AT.

magazzino sito in via C. Battlsti 657 TARANTC dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sara effettuato
Interess] per ritard! pagam. Eventuall richleste in tal senso potranno essere soddisfatte solo
non saranne pertanto applicabill né | termin dl decorrenza, né la misura

nte documento e ogni altra eventuale clzusola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitor] (cople

IVA Descrizlone Allguota Imponiblte Imposta Totale
SP22 22 SplitPayment Art 1 ¢ 629 B 2200| € 5,160,00| € 113520 € 6.295,20
L.23-12-14
Totall € 5,160,00 (€ 1,135,20 |€ 6,295,20
Firme
M | A
'} 7
It compiiagore Direttore Tecnico Digsttore Generale RE§]DENTE

Emettere fattura In regime di scisslone del pagament! - &rt. 17 ter-DPR 633/1972. 1l Codice Destinatario d| fatturazidne elattronica & [l seguente: SWKJ



