AZIENDA PER LA MOBILITA NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 )

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N, A2
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AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linec urbanc) - Fax (/997794247

Codice fiscale, Parlita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Saciale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO
GESTIONE ESERCIZIO N. ORDINATIVO DATA COD.CASSA COD.CASSA IMPORTO ORDINATIVO
2021 1.320 2370672021 522,00
IL CASSIERE SCAPATI GIOVANNI

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO

DI PAGAMENTO A FAVORE DI:
VIA SAN ROBERTO BELLARMINO 18

74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02851050738 C.F. SCPGNNS82P16HOG6Y

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentoventidue e xx / 100
PAGAMENTO: Bonifico
POSTE ITALTANE SPA IBAN: IT79A0760115800000088246400

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMPENSI SU TRANSAZIONE, GIUDIZIO TRIBUNALE TA SEZ.LAVORO RG 8527/20 DENARO CARLO/AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.
IMPORTO LORDO 522,00
TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO 522,00
CASSA CASSA
IMPORTO LORDO 522,00
RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA PREVISIONE
PROG. ORDINATIVI EMESSI
ESTREMI DELIBERA
DISPONIBILITA'
IRETTORE REJIDENTE

VI ILITA' mhrm AMM.VO
NS f

<
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_:Pf‘l‘ 4939

SU4 656

Avv. GIOVANNI SCAPATI }

Via San Roberto Bellarmino 18, 74121 TARANTO 7 % 6 } :\)‘/{
cell.: 3479833756

e-mail: giovanniscapati@virgilio.it

c.f.: SCPGNNR2P16H096Y

p.iva: 02851050738

\ (Jr Egr.
6 \Q/\ Denaro Carlo
"1) Corso Piemonte 73/B
Taranto
C.F. DNRCRL68LOSLO49W

Taranto, 17 giugno 2021

SQLVENTE

Amat SpA

Via C. Battisti 657
Taranto

p.iva 00146330733

Oggetto: FATTURA pro forma

Compensi su transazione, giudizio Tribunale di Taranto sez. Lavoro RG 8527/20, Denaro
Carlo c. Amat SpA

Compensi | ‘ € 500,00

CAP 4% € 20,00
Marca da bollo € 2,00
Totale fattura € 522,00
Netto a pagare € 522,00*

* Operazione effettuata ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 —
Regime forfettario.

Compenso non soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della Legge 190 del 23.12.2014 art.1
comma 67.

Coordinate bancarie

Conto Corrente POSTE ITALIANE S.p.A. (filiale di Mottola)

IBAN: IT79 A076 0115 8000 0008 8246 400



[ Y

Studio Legale
SCARANO & PASTORE
Via Salvo D’ Acquisto n. 66, 74017 - Mottola (TA)
Tel. & fax.: 099.9677582; e-mail: studioscaranopastore@llibero.it

SPETT.LE
AMAT SPA

EGrecio

Avv, CLAUDIO SCHIAVONE

AUTORIZZAZIONE ALL’INCASSO

Il sottoscritto Avv. Lorenzo Scarano, co-difensore del sig. Denaro Carlo nel
gindizio 8527/20 Tribunale di Taranto sezione Lavoro da questi avviato nei confronti
di Amat SpA, preso atto del contenuto della transazione sottoscritta in data odierna
dalle parti in causa

autorizza

Amat SpA ad effettuare il pagamento della somma riconosciuta a titolo di
onorari pari ad € 500,00 oltre cap e iva (se dovuta) in favore dell’Avv. Giovanni
Scapati, attribuendo al detto pagamento efficacia liberatoria nei confronti del
sottoscritto.

Mottola, Ii 17.06.2021

Avv, LORENZO S{CARANC
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I: AMAT /Denaro

A

2di3

Cordialita

Giovanni Scapati

1 16/06/2021 17:49 Schiavone & Partners - Avvocati
<avv.schiavone(@gmail.com> ha scritto:

riservata personale

Buonasera.

Come da intese trasmetto bozza del verbale per la causa in
oggetto.

Attendo conferma.

A presto

CS

Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
Tel. 099.7367153 (pbx) - Fax 099.7350121
avv.schiavone@gmail.com

avv.schiavone@pec.it

www.ssa-lavoro.it

Viale Virgilio 101/A - 74121 Taranto

Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
Tel. 099.7367153 (pbx) - Fax 099.7350121
avv.schiavone@gmail.com

avv.schiavone@pec.it

www.ssa-lavoro.it

Viale Virgilio 101/A - 74121 Taranto

18/06/2021, 13:01



I: AMAT /Denaro

Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
Tel. 099.7367153 (pbx) - Fax 099.7350121
avv.schiavone@gmail.com

avv.schiavone@pec.it

www.ssa-lavoro.it

Viale Virgilio 101/A - 74121 Taranto

—Allegati:
fattura proforma denaro c amat 17 06 21.pdf 8,6 kB
autorizzazione all'incasso scarano.pdf 109 kB

3di3 18/06/2021, 13:01



I: A]gm:[‘ /Denaro
P
) Oggetto: I: AMAT /Denaro
Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Data: 18/06/2021, 07:56
A: <amat@amat.ta.it>
CC: 'Marilena Passeretti’ <controllogestione@amat.ta.it>

Da: Schiavone & Partners - Avvocati [mailtozavv.schiavone@gmail.com]
Inviato: giovedi 17 giugno 2021 16:43

A: Dott.ssa Fabiola Menenti

Cc: Tiziana Tursi

Oggetto: Fwd: AMAT /Denaro

Inoltro la comunicazione pervenuta dalla controparte in relazione alla transazioena AMAT/Denaro
sottoscritta in data odierna.

Cordiali saluti

ECS

---------- Forwarded message ---------

Da: <giovanniscapati@virgilio.it>

Date: gio 17 giu 2021 alle ore 16:39

Subject: Re: AMAT /Denaro

To: Schiavone & Partners - Avvocati <avv.schiavone(@gmail.com™, l.scarano82(@libero.it

<lL.scarano82(@libero.it>

Egregio Collega,

f"—’_-—“_-_'—
come da intese, indico di seguito le coordinate Iban.su cui Amat SpApo A potrd effettuare il pagamento i
favore del sig. Denaro Carlo: T

Tbaf TT39.A076_0115_8000.0002 0207 739 Poste ltaliane

-mentre-per:la parte afferente’gli onorari il pégamento potrdavvenire-con unico bonificd in. mio_ >
favore come-da-allegata- autorizzazione. resa dal- Co]l_eigrfl Scarano, alle coordiniate Tban presentl_ sul’
profonna di fattura ¢ anch’esso accluso alla presente 7

e ——— e

‘ ee—

Lieto- dém ofessionale, porgo i miei p1u Cordiali saluti.

¢ [Rlreide M (ot 'w‘*jﬂfﬁ'

2021 18:43 Schiavone & Partners - Avvocati <avv. schlavone@gm L.com™> ha

Giovanni Scapati

scritto:

Benissimo, a domani

Il giorno mer 16 giu 2021 alle ore 18:24 <giovanniscapati@virgilio.it> ha scritto:

Buonasera,

ho preso visione della bozza, non ci sono osservazioni.

1di3 18/06/2021, 13:01 (



