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AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

-Scde legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefouo 09973561 (5 linec urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n® di iscrizione 8l Registro defle Tmprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO
GESTIONE ESERCIZIO N. ORDINATIVO DATA COD.CASSA COD.CASSA IMPORTO ORDINATIVC
2021 2.362 2271142021 188,60
IL CASSIERE DOGRE S.R.L.-TARANTO
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:
ViA UMBRIA, 61
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02103780736 C.F. 00601890718
CC 13.07.0001;
DICONSI EURO: centoottantotto e 60 / 100
PAGAMENTO: Bonifico
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 5.G. 1BAN: IT0S50881715800004000004877
CAUSALE DEL PAGAMENTO
Doc. n. prot. n. 21656/21 '
PAGAMENTOQ FATTURE N.
prot. n. 21656/21
IMPORTQ LORDO 188,60
TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO 188,60
CASSA CASSA

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

158,60

PREVISIONE

ESTREMI DELIBERA

PROG. ORDINATIVI EMESSI
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‘ ' TedT, 1656/ 2 2.
- CAP 4% Euro 188,60;
- esborsi Euro 596,09
per un totale di Eurc 5,183,69.
Si attende l'ulteriore saldo per Euro 188,60.J
Nell'attesa di quanto sopra richiesto, porgiamo distinti saluti. %ﬁg%e

Dogre srl

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n.679/2016, le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo &
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalita indicate
nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente
messaggio & destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suoc sistema e a distruggere
le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo
improprio & contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR-N.679/2016.
La DOGRE S.R.L. opera in conformita al nuovo Regolamento Europeo GDPR N.679/2016.
Per qualsiasi informazione al riguardo si prega di contattarmi all'indirizzo mail
amministrazione@dogresrl.it

— Allegati:

postacert.eml 2,2 kB

daticert.xml 898 bytes



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione nota prot.1552/2021 - AMAT/DOGRE
ORDINANZA CASSAZIONE RICORSO N.16792/21-R.G.N.11617/2017

Mittente: "Per conto di: dogresri@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Pata: 19/11/2021, 14.05

A:amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

it giorno 18/11/2021 alle ore 14:05:59 (+0100) il messaggio "Trasmissione nota prot.1552/2021 -
AMAT/DOGRE ORDINANZA CASSAZIONE RICORSO N.16792/21-R.G.N.11617/2017" & stato
inviato da "dogresri@legalmailit” indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it '

Il messaggio originale & incluso in allegato.

identificativo messaggio: 25EF5973.0128C449.384DC176.BDB32354 posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 19/11/2021 at 14:05:59 (+0100) the message "Trasmissione nota prot.1552/2021 -
AMAT/DOGRE ORDINANZA CASSAZIONE RICORSO N.16792/21-R.G.N.11617/2017" was
sent by "dogresri@legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 25EF5973.0128C449.384DC176.BDB32354.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.em!

Oggetto: Trasmissione nota prot.1552/2021 - AMAT/DOGRE ORDINANZA CASSAZIONE
RICORSO N.16792/21-R.G.N.11617/2017

Mittente: Amministrazione Dogre <dogresri@legalmail.it>

Data: 19/11/2021, 14.05

A: amat@pec.amat.ta.it

\
Prot.1552/221

Con riferimento al pagamento ricevuto in data ©1/16/2021 a mezzo bonifico
bancario, relative alle spese di giudizio per l'ordinanza della Cassazione
n.16792/21, vogliate considerare che manca nel totale la somma per il contributo
previdenziale del 4% da applicarsi sull'imponibile. Le somme complessive a vs.
debito sono infatti le seguenti:

- spese liquidate Euroc 4.100,00;

- maggiorazione 15% per rimborso spese generali Euro 615,09;



coordinate bancarie

Oggetto: coordinate bancarie
Mittente: tursi@dogresrl.it
Data: 27/09/2021, 09:50

A: controllogestione@amat.ta.it

Buongiorno, a seguito di colloguio telefonico, di seguito le coordinate bancarie ove
versare le spese di giudizio.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - Tban IT 89 S 08817 15808
0040802004877 intestato a Dogre S.r.l.

Distinti saluti

Per Dogre S.r.1,
dott. Enrico Tursi

1di1 27/09/2021, 10:2¢



