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AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO

| ESERCIZIO ‘ N. ORDINATIVO | DATA

2022

DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

1.515 01/07/2022

COD.CASSA COD.CASSA

IMPORTO ORDINATIVO

21.299,12

BOTTARI GIUSEPPE

-0
Partita IVA: C.F. BTTGPP63P02L049Q

DICONSI EURO:

PAGAMENTO:

CC 13.07.0001;

ventunomiladuecentonovantanove e 12 / 100

Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT14Z0303215800010000328222

PAGAMENTO FATTURE N.

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOTTARI GIUSEPPE: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN C/ANTICIPO UNIPOLSAI

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

ESTREMI DELIBERA

IMPORTO LORDO 21.299,12

IMPORTO LORDO 21.299,12

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 21.299,12
CASSA CASSA

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

IL PI‘{ESID ENTE




I: URGENTE - COMUNICAZIONE IBAN PER PAGAMENTI SENTE... mailbox:///D:/ThunderbirdPortable /Data/profile /Mail/pop.1...

Oggetto: I: URGENTE - COMUNICAZIONE IBAN PER PAGAMENTI SENTENZA - Causa AMAT ./ Bottari
- U523

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 01/07/2022, 09:52

A: <amat@amat.ta.it>

CC: 'Marilena Passeretti' <controllogestione@amat.ta.it>

3

Da: Roberto Buonfrate [mailto:avvocatibuonfrate@gmail.com]

Inviato: giovedi 30 giugno 2022 19:09

A: Dott.ssa Fabiola Menenti

Cc: Tiziana Tursi; avvgira

Oggetto: URGENTE - COMUNICAZIONE IBAN PER PAGAMENTI SENTENZA - Causa AMAT ./ Bottari - U523

Preg.ma Dott.ssa Menenti,

faccio seguito ai precedenti tutti ed al colloquio telefonico odierno per
comunicare che, con ['unita PEC prontamente riscontrata come da
allegato, 1l difensore del ricorrente accorda breve moratoria per
consentire all'Azienda l'esecuzione dei pagamenti come da sentenza.

Nel silenzio di UNIPOLSAI, occorre quindi procedere:

- al pagamento dell'importo di € 21.299,12 in favore di Bottari Giuseppe per sorte capitali ed
interessi legali, sul TBAN I'T14 Z030 3215 8000 1000 0328 222;

- al pagamento dell'importo di € 3.318,62 netto a pagare in favore dell'Avv. Mario Soggia
sul TBAN I'T74X0301503200000004096904 per spese e compensi di lite giusta prenotule
allegate (con e senza ritenuta d'acconto).

Raccomandandone la piu sollecita liquidazione ad evitare i costi della gia preannunciata iniziativa
in sede esecutiva, rimango in attesa di cortese documentazione delle avvenute disposizioni di
bonifico onde farne invio a controparte, per quindi procedere a rivalsa nei confronti della
Compagnia condannata alla manleva.

Frattanto. rinnovo cordiali saluti.

7 |
Avv. Roberto Buonfrate X A0 25

Avvocati Associati Bruno e Roberto Buonfrate /
Via Regina Elena, 44 - 74123 Taranto - Italy

tel. e fax 099/4527425 - www.avvocatibuonfrate.it

partita IVA: 02500750738

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,comma 2,
D.Lgs. n.39/'93

Al sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente si precisa che le
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I: URGENTE - COMUNICAZIONE IBAN PER PAGAMENTI SENTE... mailbox:///D:/ThunderbirdPortable/Data/profile/Mail /pop.1..

informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso : ’
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse &
pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non

inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Italian Law and EU Reg. 2016/679, you are hereby informed that
this message contains confidential information intended only for the use of
the addressee. If you are not the addressee, and have received this message
by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or
disseminate this message to anyone. Thank you.

Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please
consider the environment before printing this e-mail.

— Allegati:
pec riscontro conferma pagamento.pdf 11,2 kB
PRO FORMA bottari con RA.xls 80,5 kB
pec iban bottari.pdf 7,0 kB
PRO FORMA bottari senza RA.xls 80,0 kB
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Data: 30 giugno 2022, 16:27:01

Da: Soggia Avv. Mario <soggia.mario@oravta.legalmail.it>

A: buonfrate.roberto(@oravta.legalmail.it

Oggetto: [: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: RE: Re: POSTA

CERTIFICATA: R: POSTA CERTIFICATA: AMAT ./ Bottari - UNIPOLSAI -
Esecuzione sentenza Trib. Lav. Taranto n. 1281/2022 - U523

Allegati: PRO FORMA bottari senza RA.xls (109.5 KB)
PRO FORMA bottari con RA xls (110.2 KB)

Gentile Collega,

Reinoltro la pec da me inviata al Collega Curci ed a Te per conoscenza il 20.06 con tutti i dati richiesti
Il mio iban ¢ nella pro forma .

L’iban di bottari — gia comunicato — ¢ IT14 Z030 3215 8000 1000 0328 222

convinco il cliente a soprassedere per questa settimana all’intimazione di pagamento

Cordialmente

Mario Soggia

Da: Soggia Avv. Mario <soggia.mario@oravta.legalmail.it>

Inviato: lunedi 20 giugno 2022 12:52

A: 'avv. Eligio Curci' <curci.eligio@oravta.legalmail.it>

Cc: 'ROBERTO BUONFRATE' <buonfrate.roberto@oravta.legalmail.it>

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: RE: Re: POSTA CERTIFICATA: R:
POSTA CERTIFICATA: AMAT ./ Bottari - UNIPOLSALI - Esecuzione sentenza Trib. Lav. Taranto n. 1281
/2022 - U523

GENTILE COLLEGA,

CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 1281 /2022 RESA DAL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO IN CAUSA PROMOSSA DA BOTTARI GIUSEPPE CONTRO AMAT SPA
COMUNICO LE SEGUENTI SOMMME A CREDITO:

EURO 21.299,12 IN FAVORE DI BOTTARI GIUSEPPE A TITOLO DI SORTE CAPITALE ED
INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA DEVALUTATA E VIA VIA RIVALUTATA COSI’ COME
DISPOSTO DAL GIUDICE .

Serial ID : giu-30-2022 18:54:57 F5S5CE9A3.03380E1A.B5022415.0B52BD30.posta-certificata@legalmail.it
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PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI TI HO INVIATO DUE PRO FORMA, UNA CON
RITENUTA D’ACCONTO ED UNA SENZA, PER DARE MODO DI RISPONDERE ALLE
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DI UNIPOL.

IL MIO CODICE IBAN E’ IN CALCE ALLA PRO FORMA MENTRE QUELLO DI BOTTARI E’
STATO GIA” INVIATO.

ATTENDO IL PAGAMENTO E TI INVIO CORDIALI SALUTI
SALUTO IL COLLEGA ROBERTO BUONFRATE CHE MI LEGGE IN COPIA

MARIO SOGGIA

Da: Per conto di: curci.eligio@oravta.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>

Inviato: lunedi 30 maggio 2022 19:20

A: MARIO SOGGIA <soggia.mario@oravta.legalmail.it>

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: RE: Re: POSTA CERTIFICATA: R:
POSTA CERTIFICATA: AMAT ./ Bottari - UNIPOLSAI - Esecuzione sentenza Trib. Lav. Taranto n. 1281
/2022 - U523

Messaggio di posta certificata
Il giorno 30/05/2022 alle ore 19:19:39 (+0200) il messaggio "Re: POSTA CERTIFICATA: RE: Re:
POSTA CERTIFICATA: R: POSTA CERTIFICATA: AMAT ./ Bottari - UNIPOLSAI - Esecuzione

sentenza Trib. Lav. Taranto n. 1281/2022 - U523" & stato inviato da "curci.eligio@oravta.l Imail.it"
indirizzato a:

soggia.mario@oravta.legalmail.it

Il messaggio originale €& incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F559932A.02696F8D.15FAFE93.8C2BES530.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 30/05/2022 at 19:19:39 (+0200) the message "Re: POSTA CERTIFICATA: RE: Re: POSTA
CERTIFICATA: R: POSTA CERTIFICATA: AMAT ./ Bottari - UNIPOLSAI - Esecuzione sentenza Trib.
Lav. Taranto n. 1281/2022 - U523" was sent by "curci.eligio@oravta.legalmail.it" and addressed to:

Serial ID : giu-30-2022 18:54:57 F5S5CE9A3.03380E1A.B5022415.0B52BD30. posta-certificata@legalmail.it
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soqgia.mario@oravta.l Imail.it

The original message is attached.

Message ID: F559932A.02696F8D.15FAFE93.8C2BES530.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Serial ID : giu-30-2022 18:54:57 FS5CE9A3.03380E1A.B5022415.0B52BD30. posta-certificata@legalmail. it



Firefox https://www.bilancioecontabilita.it/la-verifica-dei-pagamenti-superio...

4. Esclusioni oggettive

La Circolare n. 22/2008, inoltre, ha introdotto una serie di pagamenti che per ragioni oggettive sono escluse dalla

verifica, in particolare, le esclusioni possono derivare da:

« erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilita di procedere al loro pignoramento
per ragioni di pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona; la circolare, a tal fine,
fornisce anche un’elencazione di tali pagamenti stabilendo che € solo esemplificativa e non esaustiva
(versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali, rimborso di spese sanitarie per cure rivolte alla
persona, corresponsione di indennita connesse allo stato di salute della persona o al ristoro di un danno
biologico subito, pagamenti a titolo di assegno alimentare, sussidi e provvidenze per maternita per malattia o
per sostentamento, finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari, ecc.);

« l’esistenza di una particolare tutela nei confronti di certi crediti in quanto non soggetti, all’azione revocatoria
fallimentare; in questo caso sono da escludere dalla procedura di controllo i pagamenti delle rate dei mutui o

di altre operazioni di indebitamento.
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