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AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE ! ESERCIZIO | N. ORDINATIVO DATA COD.CASSA COD.CASSA 1 IMPORTO ORDINATIVO
2022 2.740 | 06/12/2022 \ 5,88
IL CASSIERE COMUNE DI MILANO
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:
s i)
Partita IVA: 01199250158 C.F.
CC 13.07.0001;
DICONSI EURO: cinque e 88 / 100
PAGAMENTQ: Bonifico
INTESA S.PA. IBAN: IT34D0306901783009134207823
CAUSALE DEL PAGAMENTO
8128/1 SEM 2012
PAGAMENTO FATTURE N.
PROT.N.20105 DEL 29.11.2022
IMPORTO LORDO 5,88
TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO 5,88
CASSA CASSA
IMPORTO LORDO 5,88
RISULTANZE " e ! = e
DELLA GESTIONE DI CASSA PREVISIONE ;
PROG. ORDINATIVI EMESSI
g _ ESTREMI DELIBERA B Bnadli
DISPONIBILITA'
L DIR{GENTE AMM.VO I :TTORE




0020105/2022 del 29/11/2022 12:31:24

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n.

Milano

AREA SERVIZI AL CITTADINO
Servizio Messi

@

Comune
di Milano

Via Pec

Progr.

8128 /1 SEM 2012

Milano, 28/11/2022

Spett.le
AMAT SPA TARANTO

Oggetto: Spettanze per la notificazione di atti nel periodo gennaio - giugno

2012,

Si trasmette I'elenco dettaglio di n. 1 atti notificati per conto di codesta Amministrazione nel
periodo indicato in oggetto, completo delle spettanze competenti:

Costo
Numero |Spettanza| unitario | Totale Euro
atti unitaria Spese
postal
Atti notificati 1 5,88 - 5,88
Di cui notificati ai sensi del 3° - 4° comma dell'art. 0 - 3,30 0,00
139 c.p.c. - SPESE POSTALI
Di cui notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. SPESE 0 - 3,90 0,00
POSTALI
TOTALE 5,88

La somma potra essere versata, indicando obbligatoriamente nella causale il progressivo
8128 /1 SEM 2012

entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Gli Enti soggetti al regime di Tesoreria Unica, come previsto dalla normativa vigente, dovranno
effettuare il versamento su GIROFONDI sul ¢/c n. 61541 (IBAN [T10Z0100003245139300061541)

intestato a:
COMUNE DI MILANO

Tesoreria Provinciale dello Stato sez. di Milano (Banca d'Italia)

Partita I.V.A. 01199250158

Gli Enti non soggetti al regime di Tesoreria Unica potranno eseguire il versamento tramite
bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT34 D030 6901 7830 0913 4207 823

BIC BCITITMM

intestato a “Tesorerla Comune di Milano” Banca d‘appoggio “INTESA SAN PAOLO S.P.A.”

Distinti saluti.

Il Direttore di Area
Dott, Fabio CUSO

A

Via Larga 12 - 20122 Milano

fax 02-884 52186 Luca Gattuso

www,.comune.milano.it

Il responsabile del procedimento
=

02-884 52087

- e-mall: DSC.DirittiNotifica@comune.milano.it - Pec: Messi@postacert.comune.milano.it



: Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0020105/2022 del 29/11/2022 12:31:24
COMUNE DI MILANO

Servizio Messi Prospetto per il pagamento dei diritti di notifica e spese postali (1° semestre 2012)
AMAT SPA TARANTO Progr. 8128
Progr.| Data Reg. [Ufficio Richiedente Ns. Rif. | Vs. Rif. |Destinatario Tipo Data Not. [Nelle mani di Qualifica Diritd | Spese Racc. Anno { Cron.
Docum, Post. cron. Casa
Casa Com.
Com.
7031} 06/03/2012 19439 | 1001484 |[NARDQ' AVPAG | 07/03/2012 |LAUDATO INCARICA 5,88 0,00
GREGORIO GIUSEPPE

Diritti di notifica | €588 + Spese postali | €0,00] = | € 5,88|




Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0020105/2022 del 29/11/2022 12:31:24

POSTA CERTIFICATA: Invio richiesta diritti di notifica (Comune... mailbox:/// D:]ThunderSegreteria/Data/pmﬁle/Mail/mail.te...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio richiesta diritti di notifica (Comune di Milano) -AMAT SPA
TARANTO 1° SEM 2012

Mittente: "Per conto di: messi@postacert.comune.milano.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 29/11/2022, 11:49

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/11/2022 alle ore 11:49:49 (+0100) il messaggio "Invio richiesta diritti di notifica {(Comune di

Milano) -AMAT SPA TARANTO 1° SEM 2012" & stato inviato da "messi@postacert.comune.milano.it"
indirizzato a: -

amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1709E9BF.02973648.C301 DA66.B8F5FDBO.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 29/11/2022 at 11:49:49 (+0100) the message "Invio richiesta diritti di notifica (Comune di Milano)

-AMAT SPA TARANTO 1° SEM 2012" was sent by "messi@postacert.comune.milano.it" and
addressed to:

amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached.
Message ID: 1709E9BF.02973648.C301DA66.B8F5F DBO.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.emi

Oggetto: Invio richiesta diritti di notifica (Comune di Milano) -AMAT SPA TARANTO 1° SEM 2012
Mittente: messi@postacert.comune.milano.it

Data: 29/11/2022, 11:49

A: amat@pec.amat.ta.it

Si trasmette in allegato la richiesta dei diritti di notifica.
Per qualsiasi informazione contattare il numero 0288445710 dal lunedi al giovedi dalle 10.00 alle

13.00.
Cordiali saluti.
Comune di Milano
Giuseppe Madonna
servizio messi
-~ Allegati:

1di2 29/11/2022,11:57
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Amat S.p.A. Protocollo In entrata n.

POSTA CERTIFICATA: Invio richiesta diritti di notifica (Comune...

mailbox:///D:/ThunderSegreteria/Data/profile /Mail/mail.te...

postacert.eml 166 kB
AMAT SPA TARANTO 19 SEM 2012.pdf 119 kB
daticert.xml| 922 bytes

2di2

29/11/2022,11:57




Fwd: SANZIONI COMUNE DI MILANO prot 20105 del 29/11

Oggetto: Fwd: SANZIONI COMUNE DI MILANO prot 20105 del 29/11
Mittente: Cosimo Cigliese <cosimo.cigliese@kymamobilita.it>
Data: 05/12/2022, 15:59

A: Ragioneria Amat <ufficio.ragioneria@kymamobilita.it>

Si tratta della notifica di una ordinanza affidata al Comune di Milano

Nulla osta da parte di questo ufficio al pagamento delle spettanze di cui al prot 201@5
del 29/11 (progr. 8128/1 SEM 2012 del 28/11/2022)

NB Dal ©1/12/2022 L'AMAT Spa ha cambiato denominazione sociale come indicato in calce
Conseguentemente sono cambiati gli indirizzi di posta elettronica ed il sito internet

KYMA MOBILITA' SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel ©99 73561 fax 099 7794247

www. kymamobilita.it

kymamobilita@kymamobilita.it - kymamobilita@pec.kymamobilita.it

I1 Responsabile Area Commerciale
Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto
tel. 099 4526785 - 3470133169
cosimo.cigliese@kymamobilita.it

Rispetta 1'ambiente: se non & necessario, non stampare questa mail!

I1 e1/12/2022 15:45, Ragioneria amat ha scritto:

Buon pomeriggio Ingegnere,

in merito al protocollo n. 20185 del 29.11.2022 relativo a quanto in oggetto, per
evitare lungaggini corncernenti il passaggio della copia gialla dall'area acquisti
all'ufficio UPT, e di nuovo all'area acquisti a noi, se gli importi sono dovuti, ci
mandi una mail di autorizzazione, cosi procediamo al pagamento immediato.

grazie,

Alessia.

1di1 06/12/2022, 07:10



