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AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linec urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA ¢ n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE

ESERCIZIO N. ORDINATIVO | DATA COD.CASSA

COD.CASSA ' IMPORTC ORDINATIVO

30/12/2022 350.000,00

2022 2.986

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

COMUNE DI TARANTO

74100 ()
Partita IVA: 00850530734 C.F. 80008750731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentocinquantamila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E IBAN: IT30C0538515805000099999999
CAUSALE DEL PAGAMENTO

3" QUOTA DI C.A 5% DEBITO VS COMUNE DI TARANTO: NS. PROT. 20431/2020 DEL 03/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO 350.000,00
TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO 350.000,00
CASSA i CASSA
IMPORTO LORDO 350.000,00 |
RISULTANZE ' ' e
DELLA GESTIONE DI CASSA PREVISIONE i
PROG. ORDINATIVI EMESSI :
ol ESTREMI DELIBERA |
DISPONIBILITA' i
ILBIRETTORE
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COMUNE DI TARANTO
Protocollo Generale

U

Protocollo N.0148920/2022 del 12/08/2022

COMUNE DI TARANTO
SVILUPPO ECONOMICO - SUE - SUAP

Spett.Le
Kyma Mobilita - Amat Spa
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Oggetto: Verifica crediti e debiti AMAT S.p.A./Comune di Taranto al 31.12.2021. Sollecito saldo
somme dovute.

Con la presente, si sollecita il pagamento delle somme dovute a Codesta Amministrazione per il
saldo del debito - pari ad euro 6.517.029,37 - riscontrato attraverso l'ultima verifica dei debiti e dei
crediti delle Societa Partecipate effettuato dalla scrivente.

Nello specifico, le poste per cui si chiede il saldo sono le seguenti:

Nd. Descrizione Amat Spa Importo Euro Note (Rif. Al bilancio)
1 | Rate concorso perdite L. 204/95 1.477.972,08 Acc. 528/2013
2 | Rate concorso perdite L. 194/98 86.576,77 Acc. 528/2013
3 | Rate concorso perdite L. 472/99 30.865,54 Acc. 528/2013
4 | Contributi L. 388/2000 42.605,97 Acc. 528/2013
5 | Rate Mutuo Cassa Depositi e Prestiti 4.529.009,01 Acc. 528/2013
TOTALE 6.167.029,37

Quanto detto, oltre ogni eventuale altro debito che Codesta Societa ha oggi nei confronti del C.E..

Cordiali saluti

Il Dirigente Il Dirigente
Stefano Lanza* Maria de Florio*

190aTe <€ Fso0oges T pzeed St sofuefbors

* lldocumento é firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.l. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SERVIZIO CONTROLLO SOCIETA PARTECIPATE

Via Scoglio del Tonno nr. 6 - 74121 Taranto - +39 099 4581 601

EMAIL serviziopartecipate@comune.taranto.it : e T n

PEC attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia. it

R ecosistema TARANTN e
TARANTO ao

CANIALE DR AR
www.comune.taranto.it
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Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0014301/2022 del 12/08/2022 11:53:59

idi2

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0148920/2022 - VERIFICA CREDITI E DEBITI AMAT
S.P.A./COMUNE DI TARANTO AL 31.12.2021. SOLLECITO SALDO SOMME DOVUTE.
Mittente: "Per conto di: attivitaproduttive.com unetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-
certificata@legalmail.it>

Data: 12/08/2022, 11.43

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/08/2022 alle ore 11:43:30 (+0200) il messaggio "Prot.N.0148920/2022 - VERIFICA
CREDITI E DEBITI AMAT S.PA/COMUNE DI TARANTO AL 31.12.2021. SOLLECITO SALDO
SOMME DOVUTE." & stato inviato da “attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale & inciuso in allegato.

Identificativo messaggio: 44A414AB.0058A037.916FF8D3.0A656367.posta-
certificata@legaimail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 12/08/2022 at 11:43:30 (+0200) the message "Prot.N.0148920/2022 - VERIFICA CREDIT!
E DEBITI AMAT S.PA/COMUNE DI TARANTO AL 31.12.2021. SOLLECITO SALDO SOMME
DOVUTE." was sent by "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 44A414AB.0058A037.916F F8D3.0A656367 posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

~— postacert.eml

Oggetto: Prot.N.0148920/2022 - VERIFICA CREDITI E DEBITI AMAT S.P.A./COMUNE DI
TARANTO AL 31.12.2021. SOLLECITO SALDO SOMME DOVUTE.

Mittente: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.ru par.puglia.it

Data: 12/08/2022, 11.43

A: amat@pec.amat.ta.it

SI INVIA QUANTO ALLEGATO,
CORDIALI SALUTI,

SERVIZIO CONTROLLO PARTECIPATE
COMUNE TARANTO

12/08/2022,11.44



’0STA CERTIFICATA: Prot.N.0148920/2022 - VERIFICA CREDIT...

— Allegati:
postacert.eml| 779 kB
sub_3699176393273105589_2022_sollecito saldo somme 277 kB
debito_rendiconto 2021_FIRMATO TUTTI.pdf
Copia con segnatura Prot.N.0148920-2022.pdf 291 kB
daticert.xml 981 bytes
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COMUNE DI TARANTO
GABINETTO SINDACO

Spett.le
KYMA MOBILITA S.p.A.
PEC: kymamobilita@kymamobilita.it

Oggetto: Verifica crediti e debiti AMAT S.p.A./Comune di Taranto al 31.12.2021. Sollecito saldo
somme dovute.

Con la presente, facendo seguito alla nota prot. n. 148920/2022 de! 12.08.2022, si sollecita il
pagamento delle somme residue dovute a Questa Amministrazione per il saldo del debito — pari ad

euro 6.167.029,37 ~ in quanto nulla & stato riscontrato in ordine alle modalita di pagamento delle
somme restanti del debito.

Quanto detto, oltre ogni eventuale altro debito che Codesta Societa ha oggi nei confronti del C.E.

Cordiali Saluti,

Taranto, li 27/12/2022

Il Dirigente Il Dirigente
Dir. Programmazione Economico - Finanziaria Dir. Gabinetto Sindaco
Dott. Simone SIMEONE * Dott. Francesco MURIANNI *

* 1l decumento & firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. & norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e Ia firma autografa

SERVIZIO CONTROLLO SOCIETA PARTECIPATE
P.zza Municipio n.1 - 74123 Taranto - +39 099 4581 661

EMAIL serviziopartecipate@comune.taranto.it e l n
PEC gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.pugia.it
srosisterna YARANTO b
TARANTO CAPTIALS Dr My am

www.comune.taranto.it
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POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0269254/2022 - VERIFICA CREDIT.. imap:/, /kymamobilita%40kymamobilita%2£it@imaps.aruba....

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0269254/2022 - VERIFICA CREDIT! E DEBITI AMAT
S.P.A./COMUNE DI TARANTO AL 31.12.2021. SOLLECITO SALDO SOMME DOVUTE.
Mittente: "Per conto di: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-
certificata@legalmail.it>

Data: 29/12/2022, 10:09

A: kymamobilita@kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/12/2022 alle ore 10:09:14 (+0100) il messaggio "Prot.N.0269254/2022 - VERIFICA
CREDITI E DEBITI AMAT S.PA./COMUNE DI TARANTO AL 31.12.2021. SOLLECITO SALDO
SOMME DOVUTE." & stato inviato da "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it'
indirizzato a:

kymamobilita@kymamobilita. it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F913D89.00178A10.5D248AF5.6331 266D.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 29/12/2022 at 10:09:14 (+0100) the message "Prot.N.0269254/2022 - VERIFICA CREDITI E

DEBITI AMAT S.P.A/COMUNE DI TARANTO AL 31.12.2021. SOLLECITO SALDO SOMME
DOVUTE." was sent by "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.pugiia.it’ and addressed to:

kymamobilita@kymamobilita.it
The original message is attached.
Message ID: 3F913D89.00178A10.5D248AF5.6331 266D posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml

Oggetto: Prot.N.0269254/2022 - VERIFICA CREDITI E DEBITI AMAT S.P.A./COMUNE DI TARANTO
AL 31.12.2021. SOLLECITO SALDO SOMME DOVUTE.

Mittente: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Data: 29/12/2022, 10:09

A: kymamobilita@kymamobilita.it

Si trasmette quanto in oggetto, prot. n. 269254/2022 del 29.12.2022.

Cordialita
Servizio Controllo Partecipate
COMUNE DI TARANTO

f—AIIegati: . S

postacert.em| 410 kB

1di2 29/12/2022,10:12
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POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0269254/2022 - VERIFICA CREDIT... imap://kymamobilita%40kymamobilita%2Eit@imaps.aruba....

Sollecito saldo somme dovute - kyma mobilit€.pdf.p7m 299 kB

daticert.xml 980 bytes

2di2 29/12/2022,10:12
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Anonda per la Mobilitg nell’Areo d) Taronto

Taranto, 1 03/12/2020

Egr. Sig.

DIRETTORE GENERALE del COMUNE DITARANTO
Dott. Ciro IMPERIO

PEC: diretioregenerale.comunetaranto@pec.rupar.pugiia. it

Egr. Sig.

DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA ED ECONOMATO
del COMUNE DI TARANTO

Dott. Antonio LACATENA

PEC: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
e, p.c. Egar. Sig.

ASSESSORE ALL'AMBIENTE E ALLE SOCIETA
PARTECIPATE del COMUNE DI TARANTO
Dott. Piefro Paolo CASTRONOVI

E-mail: gssessorecastronovi@comune.taranto.it

e, p.C. Egr. Sig.
DIRIGENTE DELLA DIREZICONE GABINETTO SINDACO -
CONTROLLO PARTECIPATE - COMUNIC AZIONE URP 1
del COMUNE DI TARANTO
Dott, Carmine PISANO

PEC: gabinetiosindaco.comunetaranio® pec.rupar.pyalig.it
e, p.c. Spett.le

COLLEGIO SINDACALE dell' AMAT S.p.A.
Dott. Luca VINCIGUERRA
Dott.ssa Monica BRUNO

Dott. Francesco CAUSARANO
E-mall: | i

E-mail: ica_bruno it h i
E-mail: causarano@libero. it

OGGETTO: Riscontro nota protf. n. 128958 del 30/11/2020 (credito Comune di Taranto vs. AMAT di €
$.847.029,37. Sollecito adempimenti)

Siriscontra la nota richiamata in oggetto per confermare I'impegno della scrivente Societa

ad effettuare, entro il corrente anno, un primo versamento a riduzione del debito di Euro 6.867.029,37
esistente verso I'Amministrazione comunale.

Come gia diffusamente argomentato nel corso delle riunioni del 2 e del 16 ottobre scorso,
la rappresentata necessita di procedere alla progressiva estinzione della suddetta posta debitoria,

K Y M A Azienda per la Mobilita nell’Area di Taranto S.p.A.

Societa per Azioni con Socio unico soggetta a divezione e coordinamento da parte del Comune di Tarante
.
MOBILITA Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 ~ Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
AMAT SPA

LT PAVA e N iscrizione al Registio dmprese di Tarantc 00146330733 — Lapiale Sociale € 2:340.463,00int vers.—
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a parziale modifica dei programmi precedentemenie formulati dal civico Ente, non consentird alla
scrivente Societa dirispettare appieno gli impegni finanziari previsti, relativamente alla quota posta
a carico della stessa, per la realizzazicne del piano degli investimenti contenuto nell'offerta tecnico-

economica prodotta in occasione dell'affidamento diretto dei servizi di frasporto pubblico locale
per il periodo 2017-2026.

Tuttavia, come si & parimenti posto in evidenza nel corso dell'intervenuta inferlocuzione,
tale riduzione dirisorse per I'autofinanziomento degli investimenti non & destinata ad incidere negao-
fivamente sulla realizzazione del suddetto programma di investimenti, considerato lo stanziamento
di complessivi 20 milioni di Euro (di cui 10 ml per I'anno 2020 e 10 mi per I'anno 2021) previsto dall'art.
212 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (convertifo in L. 17 lugiio 2020, n. 77) e specificamente destinato al
rinnovo del parco mezzi impiegato nel servizio di frasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto.

Pertanto. & in corso di emissione un primo ordinativo di pagamento in favore del Comune
di Taranto, di importo pari a Euro 350.00D.OQ_,ch_orrispondeme ad una quota di circa il 5% delle sud-

e T

/2020 del 03/12/2020 15:48B:57

P

00204

dette partite debitorie. B

~ L'attuale situazione economico-finanziaria della Societd non consentira, entro il termine del
corrente esercizio, di effettuare ulteriori versamenti, considerata la rilevante contrazione dei ricavi

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n.

venutasi a realizzare, com'e note, in conseguenza delle misure di distanziamento adottate per il
contrasto alla diffusione dei contagi nell'ambito dell'evento pandemico in corso.

Sisegnala, al riguardo che, con la recente sentenza n. 1850/2020, la Corte di Appello di Bari
ha accolto l'appelle propostc dall AMAT avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 218572017 del
18/04/2017, condannando la Regione al pagamento, in favore della Societd, della somma di €
11.014.250,08, oltre interessi, e compensando le spese del doppic grado del givdizio.

Sifratta di un giudizio azionato nel 1996 dall'allora azienda municipalizzota AMAT innanzi al
TAR Bairi, teso ad ottenere I'annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 284/96, con cui
I'Ente aveva disposto il recupero, sui contributi di esercizio che si sarebbero dovuti erogare all'a-
Zienda negli anni 1996, 1997, 1998, della somma di Lire 21.326.562.000, erogata a titolo di anficipa-
zione in eccedenza dlle assegnazioni statali, ex Fondo Nazionale Trasporti, negli anni dal 1985 al 1993,
IITAR, con sentenza n. 146/2006, aveva accolto le tesi difensive della Regione e, per l'effetto, aveva
rigettato il ricorso, Il Consiglio di Stato, a seguito dellappelio proposto da AMAT avverso la sentenza
del TAR, con decisicne n. 1055/2010, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito,
disponendo la frasmissione degli atti al Giudice Ordinario. Il Tribunale di Bari, a seguito di riassunzione
del giudizio, con sentenza n. 2185/2017, aveva ritenuto legittima la delibera di G.R. n. 284/1996 ed il
conseguente recupero effettuato dalla Regione mediante trattenuta sui contribufi in conto di eser-
cizio relativi agli anni 1996,1997, & 1998, nella misura di Lire 7.108.854.000 per ciascun anno, e aveva
condannato I'AMAT adl pagamento delle spese di lite, quantificate in € 15.000,00. La Corte di Appello
di Bari, con la suddetta sentenza n. 1850/2020, ha invece ritenuto ammissibile e fondato l'appello,
ritenendo che la ratio ispiratrice della normativa di settore fosse quella di assicurare il ripianamento
per intero delle perdite eventualmente sopportate dalle aziende esercenti i servizi di trasporto

K Y M A Azienda per la Mobilita nell'Area di Taranto S.p.A.

Societa per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

M o B I L ' TA Via Cesare Battisti, 657 — 74121 Taranto / 099 7356111 — Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

AMAT SP4L C.F., P.IVA & N* iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340,463,00 int. vers.
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pubblico locale. La Corte ha ritenuto applicabile anche in questo caso quante deciso dalla Corte
di Cassazione con sentenza n, 11257 del 10.05.2018.

Per il principio della franslatio judicii, gli interessi legali sarebbero dovuti con decorrenza
dalla data di proposizione del ricorso dinanzi al TAR.

Nei prossimi giorni si procederd, pertanto, alla notificazione della sentenza alla Regione Pu-
glia ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.

Nel caso di esito favorevole all’ AMAT del probabile ricorso in Cassazione da parte della
Regione, ovvero nell'ipotesi di una definizione transattiva della vertenza, si procederd ad estinguere,
senza ulteriori dilazioni, il residuo della partita debitoria in questione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Av rgia-Girg

— ———— / .
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K Y M A Azienda per la Mobilita nell’Area di Taranto S.p.A.

Societa per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
MOBILITA Via Cesare Battist], 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amai@amat.ta.it ~ PEC amat@pec.amat.ta.it
AMAT SPA C.F,, P.VA e N" iscrizione al Registro Impress di Taranto 00146330733 — Cepitele Socate € 2.340.463,00 int. vers.

i




