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KYMA

MOBILITA

KYMA MOBILITA' S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax (997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n® di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato; € 8,381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO
GESTIONE ESERCIZIO N. ORDINATIVO DATA COD.CASSA COD.CASSA IMPORTO ORDINATIVO
2023 1.768 07/08/2023 3.000,00
IL CASSIERE CONFINDUSTRIA TARANTO

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

DICONSI EURO:

tremila e xx f 100

VIA DARIO LUPQ,&65

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 80004950731 C.F.

€C 13.07.0001;

PAGAMENTQ FATTURE N.

PAGAMENTO: Bonifico
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT14N0306515812100000007624
CAUSALE DEL PAGAMENTO
CONTRIB.ASSOC.2015

IMPORTO LORDO 3.000,00
TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO 3.000,00
CASSA CASSA
IMPORTO LORDO 3.000,00
RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA PREVISIONE
PROG. QRDINATIVI EMESST
ESTREMI DELIBERA
DISPONIBILITA’
VISTO CONTRBILITA' IL DIRJSENTE AMM.VO TTORE IL PRESID
v U
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Kyma Mobilita S.p.A. Prxotocolle In entrata n. 0012108/2023 del 10/07/2023 15:53:51
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Taranto, li 07.07.2023

Spettle

Via pec a kymamobilita@pec.kymamobilita.it Kyma Mobilita s.p.a.

OGGETTO: Quete associative Confindustria Taranto

Ho ricevuto incarico da Confindustria Taranto, in persena del Presidente e legale
fappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla via Dario Lupo n, 65 ed elettivamente domiciliata presso
il mio studio legale, di soliecitare Codesta Spett.le Societ2 al versamento della somma di €. 3.000,00 a saldo
delle quote associative insolute ad oggi maturate,

Vi invito, pertanto, a prendere contatti con il sottoscritto procuratore, entro e non oltre cinque
giomi dal ricevimento della presente, al fine di addivenire a una soluzione bonara della vertenza,

rammentandoVi che gli importi di cui innanzi dovranno essere aumentati di €, 250,00 oltre accessori di legge
per mie spese e competenze,

Trascorso inutilmente detto termine, la mia assistita si riterrd libera di adire la via del
Iecupero coattivo giudiziale del suddetto credito.

Distinti saluti,

_Avv. Daniele Sacgo

- o T M T T T B AR S KT S L S e :mu_'.?qw:vm!m_rfwn..-

f

C.F. SCC DNL 7THO9 LOJSW / P, [VA 00010648889 — —
74123 Tarante, Via . & Palma n. 82/ Telefono o fax 095,4525010 / Moblie 3471885338
. Mail: avw.danlelesacco@liva.t / PEC: awvdanlalesaccogdagalmailit
Wab: www.studiolagalssacco.com
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POSTA CERTIFICATA: Messa in mora imap:/ /kymamobilita%40pec%ZEkymamobilita%ZEit@imapT

L]

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Messa in mora

Mittente: "Per conto di: avv.danielesacco@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 07/07/2023, 15:43

A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

il giorno 07/07/2023 alle ore 15:43:02 (+0200) il messaggio "Messa in mora" & stato inviato da
"avv.danielesacco@legalmail.it’ indirizzato a:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 2169DD2D.0018CACD.30977EE3.19ED95A5.posta-
certificata@fegaimail.it

L'allegato-daticert. xml contiene informazioni di servizio sulla rasmissione.

Certified email message

On 07/07/2023 at 15:43:02 (+0200) the message "Messa in mora" was sent by
"avv.danielesacco@legalmail.it”" and addressed to:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

The original message is attached.

Message ID: 2169DD2D.0018CACD.30977EE3.1 9ED95AS .posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xm! attachment contains service information on the transmission

Kyma Mobilita S.p.A, Protocollo In entrata n. 0012108/2023 del 10/07/2023 15:53:51

— postacert.eml

\~.xo“euo:“Messa.in MOra = ~ = = e T e i L R L R T e T T o MR e &
Mittente: "AVV. DANIELE SACCO" <avv.danielesacco@legalmail.it>
Data: 07/07/2023, 15:43

A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Si prega di prendere visione della comunicazione allegata.
Cordiali saluti.

Avv. Daniele Sacco
Studio Legale Sacco
Via F, Di Palma, 82
74123 TARANTO

Telefono e fax; 099.4525010
Mobile: 347.1888398

E-mail: avv.danielesacco@live.it

1di2 10/07/2023, 08:31
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POSTA CERTIFICATA: Messa in mora . fmap:/f kymamobilita%40pec%ZEkymamobi]ita%ZEit@imap...

"\ ¥

¢ PEC: avv.danielesacco@legalmail.it

—Allegati:
postacert.eml 391 kB
Messa in mora - Confinsutria Amat Kyma.pdf 285 kB
daticert.xml| 851 bytes

0012108/2023 del 10/07/2023 15:53:51

Kyma Mobilitd S.p.A. Protocollo In entrata n.

2di2 10/07/2023,08:31




mdm ——— —— — e —— = e e o we m e = e = — - .= -

P Dy A ‘, -
Famats s A kg n._.. arow df Tame 66 0‘9 Cﬂ-’ é
. 364@ '

s, ZU FEB "Bb

]
]
O
gy O
QC_)NF;]NDUSTRIA o
* - Taranto oo . )
LR ]
) D
E»\ kmwuiStabsbca O
’ B Hetrmoellzie 0 -
Taranto, 16/02/2015 VA% Roorse Umens O Spettle
Prat.n. 81-Amm/Sr. E’;{ Fman G, PR SIS TRIC] A.M.A.T. SpA
} : ;‘m 3:?’-;&:?“"”‘*““ W’ Via Cesare Battisti n.657
o O 74121 Taranto ( Ta

" OGGETTO: Contributi associativi anno 2015
- Inrelazione ai dati comunicati ed in virtt del regolamento contributivo in vigore, si comunica che’la
quota associativa dovuta per 'anno 2015 & pari ad euro 1,500.00 ) ) )
** _ In calce, €' riportato un estratto conto con specifica delle quote pregresse scadute che dovranno-

" .esseré saldate a ricezione della presente.
Il versamento potra’ essere effettuato direttamente presso questi Uffici o con bonlflco bancario presso:’
Banco di Napoli SpA - P.zza Maria Immacolata - Taranto, c/c 1186 Uu01010 15809 10600 0007 B24.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento (sig.ra Saracino - Tel 099 73_4}53.1_ Si por_gono cordiali

saluti.

__________________________________________________________________________________________

Prima rata anno in corso in scadenza al 28 febbraio 1.500,00
Contributi gid scaduti e non versati

:. Rata n® 1del 2014 scaduta il 28/02/2014 1.500,00
I

Totale complessivo da versare entro il 28 febbraio 2015 3.000,00

Associazione degli Industriali della provincia di Taranto
74121 Taranto Via Dario Lupo 65

Telefono 099 7345111 Fax 099 377802
www.confindustria.ta.it - info@confindustria.ta.it
Codice Fiscale 80004950731
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™\ Confindustria

Taranto
Taranto, 07/02/2014 Spett.le
Prot.n. 72-Amm/Sr. A.M.A.T. SpA

Via Cesare Battisti n.657
74121 Taranto (Ta)

OGGETTO: Contributi associativi anno 2014

In relazione ai dati comunicatici ed in virtu' del regolamento contributivo in vigore, si comunica
che la quota associativa dovuta per I'anno 2014 & pari ad euro 1.500,00 da versare secondo le

modalita di seguito indicate

Rata n® 1 pari ad euro 1.500,00 entro il 28/02/2014

Il versamento della prima rata in scadenza potra' essere effettuato direttamente presso questi
Uffici o con bonifico bancario presso: Banco di Napoli SpA - P.zza Maria Immacolata - Taranto, c/c
1T86 U 01010 15809 100000007624

A disposizione per ogni eventuale chiarimento (Sig.ra Saracino tel. 0997345318), si porgono

distinti saluti.

Azienda per la mﬁl& nellarea di Tarantg

ProL. n. q go

T9 +EB 70%
AD  Ammre Delegato

DG Daetwre G-y

DA Dircitore Ampiinistrativo
DT Direttore Techico

VAP Appalti {Contratf

UCM Commerciale / Marketing
UCB  Contabiita Bilancio
UES  Esercizio / Sosta

UIS  !nformatica f Stalistica
UMT  Manutenzione f Tecnica
URU  Risorse Umane

UAG  Affari Gen. PPRR. SINISTR;
RAG  Wfieo Ragionarta

STQ Staft Qualit

UoopooooooooOono

Associazione degli industriali della provincia di Taranto
74121 Taranto Via Dario Lupo 65

Telefono 099 7345111 Fax 099 377902
www.confindustria.ta.it - info@confindustria.ta.it
Codice Fiscale 80004850731



ggetto: Debitoria Confindustria
Mittente: Daniele Sacco <avv.danielesacco®@live.it>
Data: 20/07/2023, 16:56
A: "marilena.passeretti@kymamobilita.it" <marilena.passeretti@kymamobilita.it>

Gent.ma dott.ssa Passeretti,
ﬁpe trasmetto—1a documentazione. comprovanté_l“rnterruz1one dellanprescrlzlone

—— 3

[da parte ¢ ai“Confindustria Taranto. .2 e
In attesa di un Suo cortese riscontro,
cordiali saluti.

Avv. Daniele Sacco

—Allegati:

Kimya ex Amat.pdf 1,9 MB
o o g e aple de pumk) 57 5 Take

Yo ey I ol emesdbiv Awmo Rolgt 2018,



" ¢hiarimento &, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

- Taranto

Spettabile ]

- AMAT SpA . S
Via Cesare Battistines7 = .- »
74121 Taranto '

Taranto, 28/11//2018

Prot.n. 410 -Amm.ne/Disdetta/Sr.

OGGETTO: Sollecita contributi associativi in sospeso -

Si fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni per informare codesta societa che,

a seguito della cessazione del rapporto associativo alla data del 31/12/201 5, risultano ancora -
_inevasi i contributi dovuti per gli anni 2014 e 2018, pari a complessivi € 3.000,00.

Si informa altresi che, persistendo lo stato di morosita, trascorsi 10 giorni dalla data di
ricezione della presente, questa ‘Associazione si vedra costretta, suo maigrado, ad adire le

vie legali per il recupero del credito, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Statuto
Sociale. : . ’

II- pagamento' potra essere effettuato tramite bonifico. intestato a: Confindustria

_Taranto ~ ¢/ IT 14 N 03069 15812 100000007624, Piazza Maria Immacolata — Taranto.

Gli Uffici  del’Associazione sono--a disposizione per ogni ulteriore eventuale

Associazione deglt Industriali.della Pravincia di Taranto
74121 Taranto Via Dario Lupo 65

Telefono 099 7345111 Fax'090 377602
www.confindustria.ta,it - info@confindustria.ta.it
Codice Fiscale 80004950731-
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pata: 05 diceimbre 2018, 15:55:51

Da: - : posta-certlficata@telecompost.lt
A-:_' o o 'conﬁndustna taranto @legalmaﬂ it -
Tipo: " Ricevuta di avvenuta consegna -
Oggetto: -~ CONSEGNA: Contributi associativi in SOSPEso Conﬁndusma Taranto
Allegati: postacert.em! (416.7 KBy Messaggio di posta elettromca
. daticert.xml (921 B)
 smimé.p7s (8.8 KB)

‘Ricevuta di avvenuta consegna
Il _giorno 0571272018 “alie ore 15; 55 :B1 (+0100) ‘i1 messaggio-

"Contr:.hut:l. -asspciativi” in Bospeso COnf:.ndusl:r:.a Taranto® proven:.ente da
" wgonfindustria. taranto@legalma;l g Lot T

-ed-indirizzato af' tamat@peciamatlta.it? »

£ stato comsegnato-nella casella di-destinazione.

Identificativo messaggio:. '

51002EED.QQ2CB5C3 7-3271?0 12293076, posta- certlflcata@leg’a.lmall it -

Data: | 05 dicembre 2018, 15:55:46

Da: o CONFINDUSTRIA. TARANTO <confindustria, taranto @1egalma11 it
A: . amat @pec.amat.ta.it

Tipo: Messaggio originale

Oggetto: Contributi associativi in sospeso Confindustria Taranto

Allegato: Amat lettera dicembre 2018.pdf (415.3 KB)

Buongiormno, —

in allegato la lettera relativa alla richiesta di contributi associativi.

_ Cordialisalufi-- - - — - - ai-ew-o - e o e o o o
Confindustria Taranto.

Sezial ID 1 diz-06-2018 11:22:33 0717B150-7583-B925.0400- 1 FO91 626 A4 Brelecompostin

Pagina1dil.”



- Maria Saracino.

Pagina 1 di 1

Otloglis Wit o g

Da: i "Mana Saracino" <saracino@confindustria.ta. |t>

Data: ' marted| 28 aprile 2015 11: 33
A: . <amat@amat.ta.it> °

) Oggetto:~_ Cessazpone_ rapporto associativo_-

.. Invioin allegato Ia Iettera dl risposta aIIa vostra rlchlesta dl

cessazione rapporto assocuatwo

In attesa‘di qqr‘tese_riscdnt’ro, ['occasione & gradita per -

porgere cordiali saluti.

Maria Saracino -

Ufficio Amministrazione
Confindustria Taranto
Tel 099 7345318

At

b
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B &ﬁﬁ% CONFINDUSTRIA

" Taranto - E

'* : Spettabile’ )
. AMAT. SpA . L
. * Via Cesare Battisti nes7 - . .
74100 Taranto - .

-Taranto, 19/03/2015
Prot.n. 208 -Amm.ne/Disdetta/Sr.

Raccomandata AIR
OGGETTO: Disdetia rapporto associativo -

_ * Nel prendere atto della richiesta di disdetta inoltrata da codesta societd, si rende noto
che la stessa avra efficacia alla data del 31/12/2015, secondo quanto previsto dall'art.4 del
vigente Statuto Sociale, in base al quale “se il socio non presenta le sue dimiss_ioni entro il
termine del 30 settembre, liscrizione si intende rinnovata di anno in anno”. .

Si ricorda inoltre che pér la definizione del rapporto associativo dovranno essere
saldati i contributi associativi dovuti per gli anni 2014 e 2015, pari a complessivi € 3.000,00. .

, Il pagamento di quanto dovuto potra essere effettuato sul c/c IT 86 U010 1015 8091
0000 0007 624, presso Banco di Napoli SpA - P.zza Maria Immacolata — Taranto e dovra

essere intestato ad Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto.

. o ———— g

In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti, s e o

" IL PRESIDENTE
* (Dr.Virjeenzo Cesareo)

Assoclazione deglf Industriati della Provincia di Taranto -

74121 Taranto Via Dario Lupo 65

Telefono 089 7345111 Fax 098 377502

wWww.confindustria ta.it - info@confindustria.ta.it .

Codice Fiscale 80004950731 : H
i




Spett le
Associazione degli. Industriali
Della Provincia di:Taranto
Via Dario Lupo, 65 -

. 74121 TARANTO

OGGETTO: DISDETTA ASSOCIATIV;\ CON DECORRENZA IMMEDIATA.

. Con la presente il sottoscritto Poggi Francesco nato a Taranto il 27/05/1950, residente in Via D1ego
Peluson. 108 C F. PGGFNCS50E27L049Z, in qualita di legale rappresentante della Societha AMAT
S.p.A — Azienda per la Mobilita nell’Area di Taranto — P.IVA 00146330733 presenta formale
disdetta dal rapporto associativo con la Associazione in indirizzo.

Richiede, in riferimento a cid, che la cancellazione abbia efficacia immediata.

Distinti saluti

r II:P '
T maaiemos oz e o s - L’AMMINISTH DEEEGATO.- -z =" 2
T . (Dott. Fra & Walter Poggi)

Socief& perAﬂom’ con Soclo Unlco soggefta o direzlane e coordinamenio da porle del Compne d'l Taranto

T LTS o L PSR



CONFINDUSTRIA

_ Taranto
Taranto, 16/02/2015 ' Spett.le

Prot.n.-81-Amm/Sr. ’ C AMA.T. SpA . -
- A . - ) - " . Via Cesare Battisfi n657 . ’
74121 Taranto (Ta)

OGGETTO: Contributi associativi anno 2015 _

In relazione ai dati comunicati ed in virtlt del regolamento contributivo in vigore, si comunica che I.a'
quota associativa dovuta per 'anno 2015 & pari ad euro 1,500.00

.In ca!ce €' riportato. un estratto. conto con specifica delle ddote _preg:esse,sca_dute che, dovranno
essere saldate a ricezione della presente. '

Il versamento potra' essere effettuato direttamente presso questi Uffici o con bonifico bancano pressa:

Banco di Napoli SpA - P.zza Maria Immacolata - Taranto, c/c 1186 U 01010 15809 10000 0007 624.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento (sig.ra Saracino - Tel 099 7345318), si porgono cardiali
salui.

-« e --—. --—— - Prima rataanno in corso in.scadenza.al_28 febbraio _ ___1.500,00

Contributi gia scaduti e non versati

Rata n® ldel 2014 scaduta il 28/02/2014- 1.500,00

Totale complessivo da versare entro il 28 febbraio 2015 3.000,00

Associazione degli Industriali della provincia di Taranto
74121 Taranto Via Dario Lupo B5

Telefono 099 7345111 Fax 099 377902
www_confindustia.tait - info@confindustria.ta.it
Codice Fiscale 80004950731

.



)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Contributi associativi

Mittente: "Per conto di: avv.danielesacco@legalmail.it” <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 02/08/2023, 17:07

A: "PEC contabilita@pec.kymamobilita.it" <contabilita@pec.kymamobilita.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/08/2023 alle ore 17:07:03 (+0200) il messaggio "Re: Contributi associativi” & stato inviato da
"avv.danielesacco@legalmail.it” indirizzato a:

contabilita@pec.kymamobilita.it

[l messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 217395D5.00B169E5.B6COC44A.0C43FESB. posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 02/08/2023 at 17:07:03 (+0200) the message "Re: Contributi associativi" was sent by
"avv.danielesacco@legalmail.it' and addressed to:

contabilita@pec.kymamobilita.it

The original message is attached.

Message ID: 21 7395D5.00B169ES5. B6CSC44A.0C43FESB.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.em|

Oggetto: Re: Contributi associativi

Mittente: "Avv. Daniele Sacco" <avv.danielesacco@legalmail.it>

Data: 02/08/2023, 17:06

A: "PEC contabilita@pec.kymamobilita.it" <contabilita@pec.kymamobilita.it>

Gentilissima Dottoressa,

di seguito i dati per effettuare i pagamenti dovuti:

- €. 3.000,00 quale sorte capitale, da versarsi a ;nezzo bonifico bancari i sul conto corrente intestato a
Confindustria Taranto avente IBAN IT14N03069158121 00000007624

- €. 267,20, al netto della ritenuta d'acconto, quali spesg,legali, da versarsi in favore del sottoscritto
procuratore sul conto corrente avente IBAN IT69002009$ %0001 0851721.vV

Attendo conferma di avvenuto pagamento, anche al fine di emettere regolare fattura con riferimento alla
citate spese legali. All'uopo, La prego sin d'ora di trasmettermi i dati per la corretta intestazione della
fattura.

Cordiali saluti.

Avv. Daniele Sacco

Studio Legale Sacco



Via F. Di Palma, 82
74123 TARANTO

Telefono: 099.4525010
Telefax: 099.4009054
Mobile: 347.1888398

E-mail: avv.danielesacco@live.it

PEC: avv.danielesacco®@legalmail.it

NOTA Di RISERVATEZZA

Questo messaggio ed i suoi allegati sono riservati alle persone in indirizzo, potendo contenere informazioni
confidenziali, tutelate dal segreto professionale.

Chi lo riceva per errore € obbligato per legge a non utilizzarne in alcun modo il contenuto, pena le sanzioni
previste.

Si prega di cancellarlo e di contattare il numero di telefono 099.4525010 o inviare una e-mail

a avv.danielesacco@live.it.

This e-mail message and any files transmitted with it are subject to attorney-client privilege and contain
confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed.

If you are not the intended recipient, you are hereby notified than any use or distribution of this e-mail is
strictly prohibited: please notify the sender and delete the original message.

[nviato da iPhone

Il giorno 2 ago 2023, alle ore 16:07, PEC contabilita@pec. kymamoblllta it
<contabilita@pec.kymamobilita.it> ha scritto:

3

Egregio Avvocato,

al fine di procedere al pagamento delle quote associative Confindustria Taranto sono a chiederlLe le
coordinate bancarie dell'associazione sul quale versare le somme.

Cordialita

MP

<Passeretti.png>

— Allegati:

postacert.em| : 5,5 kB

daticert.xmi 850 bytes



