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KYMA MOBILITA' S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C, Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e 0° di iscrizione al Repistro delle Imprese di Taranto 00146330733

L . . -
M 0 B i L E T ﬁ Capita Socizle sottoscritto: € 5,497,272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO
GESTIONE ESERCIZIO N. ORDINATIVO DATA COD.CASSA COD.CASSA IMPORTO ORDINATIVO
2024 213 " 02/02/2024 9.008,48
IL CASSIERE SOGGIA MARIO

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVOD

DI PAGAMENTO A FAVORE DI:
VIALE MAGNA GRECIA 468

74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01099220731 C.F. SGGMRA71A21L049H

CC 13.07.0001;

DICONSI EUROD: novemilaotto e 48 / 100
PAGAMENTO: Bonifico
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA IBAN: IT3810100515800000000007468

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMPENSO PER TRANSAZIONE AMAT/SINDACATI N. 71 DIP

08)00000 B87T 44, W

PAGAMENTO FATTURE N,

IMPORTO LORDO 9.008,48
TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO 9.008,48
CASSA CASSA
: IMPORTO LORDO 9.008,48 I
RISULTANZE , :
DELLA GESTIONE DI CASSA PREVISIONE ! . !
5o PROG. ORDINATIVI EMESSI ]
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richlesta: 202400000392716 Codice Fiscale: SGGMRATTIA21L049H
Identificativo Pagamento: 213 Data Inserimento: 02/02/2024 - 11:21
Importo: 008,48 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALTO073

Denominazione enle
Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.FP.A.

;gﬁ;'n‘.\ﬂ:;;glﬁl; g;:aa;e-Rlecosaianc = Agente della Riscossione per 'intero territorio nazlonale « Sade legale Via Gluseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - Registro delle Imprese di Roma, C. F. e
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POSTA CERTIFICATA: N. 71 Conciliazioni in sede sindacale in data 29.11.2023

6ggetto: POSTA CERTIFICATA: N. 71 Conciliazioni in sede sindacale in data 29.11.2023
Mittente: "Per conto di: soggia.mario@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 31/01/2024, 09:27

A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/01/2024 alle ore 09:27:17 (+0100) il messaggio "N. 71 Conciliazioni in sede sindacale in
data 29.11.2023" & stato inviato da "soggia.mario@oravia.legalmail.it’ indirizzato a:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it
Il messaggio originale & incluso in allegato.

identificativo messaggio: 31C75CES.0040637E.5EA12B53.8ABSA4FC.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xm! contiene informazioni di servizio sulla trasmissione,

Certified email message

On 31/01/2024 at 09:27:17 (+0100) the message "N. 71 Conciliazioni in sede sindacale in data
29.11.2023" was sent by "soggia.mario@oravta.legaimail.it* and addressed to:

kymamobilita@pec.kymamobiliita.it
The original message is attached.

Message ID: 31C75CE9.0040637E.5EA12B53.8AB5A4F C. posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml

Oggetto: N. 71 Conciliazioni in sede sindacale in data 29.11.2023
Mittente: MARIO SOGGIA <soggia.mario@oravta.legaimail.it>
Data: 31/01/2024, 09:27

A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Facendo seguito alle precorse comunicazioni mezzo PEO con la dott.ssa Passeretti, confermo
quanto gia comunicato in ordine alla modalita della fatturazione, pertanto allego alla presente
proforma del totale delle n. 71 fatture emettende, intestate ai clienti, con indicazione del
soggetto solvente ed esposizione della RA come per legge.

Invito al pagamento alle indicate coordinate bancarie della complessiva somma di €. 7.588,48
entro giorni 3 dalla presente, in difetto procederd esecutivamente.

Saluti

31/01/2024,09:29



Kyma Mobilita S.p.A. Protocollo In entrata n. 0001858/2024 del 31/01/2024 09:44:03

STUDIO LEGALE AVV. MARIO SOGGIA
Viale Magna Grer.'la, 468 — Telefax 099/7729003 74121 TARANTO

Nota pro forma n° 7 del 23.01.2024
Oggetto: N. 71 TRANSAZIONI IN SEDE SINDACALE [N DATA 28.11.2023 - SOLVENTE KYMA
MOBILITA' SPA (P.IVA 00146330733)

DETTAGLIO NOTA PRO FORMA

Onorari € 7.100,00{8€, 100x71}
Cassa Avvocati (4% ) € 284,00
Totale imponibile € 7.284,00
VA 22% su Imponibile € 1.624,48
Totale d
A dedurre ritenuta d'aconto 20% (su onorari e spese) € 1.420,00
Netto a pagare € 7.588,48
Pagamento: BONIFICO su ¢/c BNL: [T38J0100515800000000007468.
La ritenuta d'acconto & a carico del soggetto solvente { che vorra far pervenire la certificazione

comprovante lI'avvenuto pagamento.
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Viale Magna Grecla, 468 — 74121 TARANTO
C.F. SGGMRA71A21L045H - PIVA 01099220731
CODICE SDI: TO4ZHR3




VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE

L'anno 2023, il giormo 11 del mese di ottobre, alle ore 12,00 si celebra la riunione
con le OQ.SS. Fi-CGIL, UILTrc:spo_rﬁ. UGL-Autoferrofranvieri & SINAI, avente ad
oggetto la possibile definizione della verfenza sulla refribuzione feriale.

Per I'azienda sono presenti il C.d.A. nella persona del Presidente avv. Giorgia
Gira, della Vice Presidente dottsa llaria Piazzolla e del Consigliere Dott.
Francesco Scarincl, il Direttore Generale f.f., Dott. Piero Carallo, il Direttore
Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, il Capo Area Esercizio, P
Cosimo Russo, I'AW..Paolc Rubini e I'Avv. Anfonella Loiacono.

Perle ©Q.SS., invece, sono presenti i seguenti rabpresen’ronﬁ sindacali:

per la Fit-CGIL: Sigg.ri Enrico Dragone, Pietro Cecere e Rosa De Benedittis;

per la UlL-Trasporti: Sigg.ri Antonio Schiano Lomoriello & Giuseppe Fumarola;

per I'UGL-Autoferrotranvieri: Sigg.ri Riccardo Lupoli, Andrea Basile e Cataldo Di
Ponzio, con delega dall'avy. MARIO Soggia via e-mail che viene frasmessa
al'aziendg;

per il SINAI: Sig. Giovanni Giorgino e Francesco Albanese;

Sono inoltre presenti, per conto dei lavoratori, gii Avvocaii Remo Pezzuto e
Guglielme De Feis.

In prosieguo delle riunioni giG occo gid occorse, dopo ampia discussione le
parti raggiungono I'accordo alle seguenti condizioni:

a} Corresponsione, a titolo transattivo, della somma lorda onnicomprensiva di
€ 8,00 x 24 gg. annui (€ 192,00) in favore del personale che svolge (0 ha
svolto} mansioni riconducibili ai profili ricompresi nelle aree professionali 2°
e 3° rienfranti nell'area operativa esercizio: sezione automobilistico CCNL
27.11.2000; e di € 3,00 x 24 gg. annui (€ 72,00) per il restante personale. In

particolare le mansioni riconducibili ai profili su menzionati di cui all’Area



b)

d)

Professionale Terza {cioé operatori di esercizio e collaboratori di esercizio)
sono quelle di guida in linea, manovratore, verificatore, capolinea, attivita
di soccorso in linea [quest'ultima solamente per i periodo in cui & rimasta
sotto la gestione dell'esercizio);

per l'individuazione della somma spettonte al singolo lavoratore si
considerano, pro quota, le mansioni effettivamente svolte nel periodo di
calcolo;

comesponsione della somma onnicomprensiva lorda per anno di cui al
punto a), moltiplicata per it numero di anni fino ad un massimo di 10 anni
(assunto a parametro meramente convenzionale per il calcolo della
somma da offire a fitolo transattivo al lavoratore), da individuare
convenzionalmente a seconda dell’anzianité di servizio aziendale del
singolo lavoratore maturata, a ritroso, dal 30.06.2022; sicché I'importo
massimo spetterd ai lavoratori con almeno 10 anni di anzianita di servizio
come sopra determinata al 30.06.2022, mentre ai lavoratori con anzignitd
di servizio aziendale inferiore ai 10 anni, I'importo spettante dl titolo in
parola sard calcolato moltiplicando  I'importo  della somma  lorda
onnicomprensiva di cui al punto a) ~ da stabilire secondo quanto previsto
al punto b} - per il numero di anni di anzianitd di servizio aziendale
posseduti dlla predetta data; detta somma & riconosciuta a tacitazione di
ogni e qualsivoglia pretesa afferente al frattamento di refribuzione ferie
eventualmente maturato sino alla data di sottoscrizione del verbale di
conciliazione individuale:

ai fini della quantificazione degli importi da offrire al lavoratore per ciascun
anno di anzianitd aziendale, se inferiore @i 10 anni come sopra
determinata, gli importi spettanti per anno, determinati secondo le

previsioni di cui alle lettere a), b) e ¢} di cui innanzi, sono riproporzionati in



dodicesimi e moltiplicati per i mesi di anzianitd maturati se I'anno di
anzianitd non & compiuto. Un mese di anzianité viene maturato dopo il 15°
giorno lavorato;

e) in aggiunta alle somme come sopra determinate, sardl erogata I'ulteriore
somma di € 100,00 oltre Cpa e IVA se dovuta, a fitolo di contributo spese
legali, in favore dei lavoratori che hanno fatto pervenire reclamo
(gerarchico o di dlfra nafura) all'azienda, framite avvocato, sempre che
la conciliozione individuale venga sottoscritta in sede protetta entro il
30/11/2023; la somma sard riconosciuta al lavoratore con distrazione del
pagamento da parte dell'azienda al suo avvocato; quest'uitimo fard
pervenire all'azienda entro il 22,10.2023 elenco dei lavoratort assistiti con
indicazione dei propri datfi e del proprio regime fiscale per il pcgamen’ro;

f} fermo quanto sopra dlla precedente lettera e), le spese legali restano
integralmente compensate tra azienda e lavoratore, con rinunzia del
difensore eventualmente incaricato al vincolo di solidarietd;

g) ciascun lavoratore potrd vedersi riconoscere l'importo cosl come
complessivamente determinato ove sottoscriva verbale di concifiazione in
sede protfettq, rinunziando ad ogni pretesa, diritto e azione connessi e/o
derivanti dalla retribuzione ferie e dal suo ricalcolo sino alla data di
sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;

h) il pagamento dell'importo cost concordato avverré con la busta paga del
mese successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;

i} alfine di agevolare la firma delle conciliazioni individuali in una sede unica
e pit facile da raggiungere per i lavoratori, le 00.8S. con il presente
accordo indicano quale sede protetta la “sala sindacale” sita presso la
sede legale della societd,

Alle ore} 3-‘ 95{0 riunione & sciolta.
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‘Fwd: Conciliazioni KYMA MOBILITA -

/

LA

LA .
Oggetto: Fwd: Conciliazioni KYMA MOBILITA
Mittente: Enrico Picchi <enrico.picchi@kymamobilita.it>
Data; 19/01/2024, 11:52
A: 'Kyma Mobilita Taranto' <kymamobilita@kymamobilita.it>

-----——- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Re: Conclliazioni KYMA MOBILITA
Data:Fri, 19 Jan 2024 11:43:06 +0100
Mittente:mario soggia <mariosoggia@gmail.com>
A:Enrico Picchi <entico_picchi@kymamobilita.it>

Buongiorno,
nel ringraziare per l'invio delle conciliazioni sottoscritte,

comunico I'Iban sul quale potranno pervenire le somme in mio

favore: ,
BNL AG. TARANTO VIA DE CESARE:?
IT38]10100515800000000007468.
Cordiali saluti
LR
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Al giorno gio 18 gen 2024 alle ore 12:40 Enrico Picchi <enrico.picchi@kymamobilita.it> ha scritto: ¥

weee st EgE Avvocato, Le invio, in allegato, le conciliazioni sottoscritte.

| Cbrdiali saluti,
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Fwd: Conciliazioni KYMA MOBILITA

A
" P.l. Enrico Picchi

. Capo Ripartizione Trattamento Economico def Personale

. KYMA MOBILITA S.p.A.

Vla Cesare Battistl, 657

74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356208 KYMA
. Fax: (+39) 099 7794247 MOBILITA

Cell.; {+39) 348 4061345
mail: enrico.picchi@kymamobilita.it
[y W ] e

Nel rispetto del prindpi sandti oon it Digs. 196/03 denominato "Codlce In

materia d).proteziona dei dati personall”* ed sl Regolamentn UE 2016/679
. GDPR vi Informiamo che quests emal) ¢ le informazioni in contenute
< 5on0 riservate solo ed escfusivaments al destinatarin. Qusiors wveniste In
. PPO5S58550 per eevore o per caso di queste Infermazion], gmdiremmo essere
" Bvvisatl dell'inconveniente e ¢t distruggeste |a presente.  Per tanto vi

ricordiamo che Putilizzo Impropric della pressnte costituisce viclazione aj

ooncett]! espressi nel Dulgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre

comunieariont mandate una mail a kymamobilita@kymamobiita.t.

Rispetta Famblente. Non stampare questa mall se fion & necessario,

; Infull respact of principles stated by L.D. 156/03, Identified as "Law on tha
protection of persanal data” and to the EU Regilation 2016/679 GDPR, we
Inform that this e-mall and information herein are veserved only and
exdysively to the redplent’s use, Should you erronaously acquire such

. Information,. plaase notify the Inconvenience and destroy this e-mall, We
therefore remind you that Improper use heneof represants viclation to the
principles expressed in 1.0, 196/03 and UE 2016/679. For any
communication, kindly send an e-mall tg

* kymamobilita@kymamabliita.it.Respect the environment. Da not print this
a-maljuniessits nececsary,
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Re: Conciliazioni KYMA MOBILITA

Oggetto: Re: Conciliazioni KYMA MOBILITA

- Mittente: mario soggia <mariosoggia@gmail.com>
Data: 19/01/2024, 13.56
A: Enrico Picchi <enrico.picchi@kymamobilita.it>

Buongiorno,
no, sono in regime fiscale ordinario.

Grazie
Lh

(=]

Il giorno ven 19 gen 2024 alle ore 11:54 Enrico Picchi <enrico.picchi@kymamobilita.it> ha scritto:

Egr. Avvocato, usufruisce del regime forfettario ?
Saluti, Enrico Picchi.
1119/01/2024 11.43, mario soggia ha scritto:

Buongiorno,

nel ringraziare per l'invio delle conciliazioni sottoscritte,
comunico I'Iban sul quale potranno pervenire le somme in mio
favore:

BNL AG. TARANTO VIA DE CESARE:
1T3830100515800000000007468.

Cordiali saluti

=

Il giorno gio 18 gen 2024 alle ore 12:40 Enrico Picchi <enrico.picchi@kymamobilita.it> ha

1di3 23/01/2024, 08.55



N. | Matricola |Cognome Nome Spese legali Legale

117, 127620 |D'APRILE PASQUALE 100,00 Avv. Mario Soggia

118! 128150 |DE BARTOLOMEO LUIGI -100,00  |Awv. Mario Soggia

119, 129200 |DE GIORGIO SALVATORE LUCA 100,00 |Avv. Mario Soggia

120} 130295 |DEPACE FRANCESCO 100,00  |Avv. Mario Soggia

121| 133140 |(DIGIULIO GIAMBATTISTA 100,00 Avv. Mario Soggia

122{ 134940 DI PONZIO COSIMO 100,00 |Avv. Mario Soggia

123| 133178 |[DIGNAZIO ANGELO 100,00 Avv. Mario Soggia

124| 136300 |DORO GENNARO 100,00  |Avv. Mario Soggia

125| 137880 |FANELLI AMEDEO 100,00 |Avv. Mario Soggia

126| 500300 |FANELLI BERNARDO 100,00 Avv. Mario Soggia

127| 138850 |FERRETTI DAMIANO 100,00  |Avv. Mario Soggia

128| 142550 |FUMAROLA FRANCO 100,00 Avv. Mario 5oggia

129| 144450 |GIANNICO CESARE 100,00  |Avv. Mario Soggia

130| 144520 |GIANNOTTA MAURIZIO 100,00  |Avv. Mario Soggia

131| 145230 |GIORGINO GIOVANNI 100,00  |Avv. Mario Soggia

132| 145730 |GRASSI ANTONIO 100,00  |Avv. Mario Soggia

133| 147815 |I1ZZO EGIDIO 100,00  |Avv. Mario Soggia

134| 155610 [MAGGIO PASQUALE 100,00 |Avv. Mario Soggia

135! 156300 |MAIORANO DAVIDE 100,00 |Avv. Mario Soggia.

136 156340 |MAIULLARI GIUSEPPE 100,00  |Avv. Mario Soggia

137! 500510 |MARINELLI PIETRO 100,00 |Avv. Mario Soggia

138| 158773 |MARTURANO COSIMO 100,00 |Awv. Mario Soggia

139| 500535 'MONDILLO ANTONIO 100,00 |Avv. Mario Soggia

140| 163220 |MONETTI FRANCO 100,00 |Avv. Mario Soggia

141; 164645 |MOTTA DAVIDE 100,00  |Avv. Mario Soggia

142| 164700 [MUSTAFA' VvITO 100,00 |Avv. Mario Soggia

143| 500580 |OCCHINEGRO TIZIANA 100,00 |Avv. Mario Soggia

144| 500605 |PAGLIALONGO MARILENA 100,00 |Avv. Mario Soggia

145( 370996 |PARADISO IGNAZIO 100,00  |Awv. Mario Soggia

146| 171350 |PASCULLI DAVIDE 100,00  |Avv. Mario Soggia

147| 172160 |PELUSO ANGELO 100,00  |Avv. Mario Soggia

148| 177480 |PRUDENZANO GIUSEPPE 100,00 |Avv. Mario Soggia

149| 178900 |PUZIELLO DANIELE 100,00  |Avv. Mario Soggia

150 180120 |[RANALLO CARMINE RIVO 100,00  |Avv. Mario Soggia

151| 181630 |RIZZUNI FERDINANDO 100,00  |Avv. Mario Soggia

152| 500750 [SANTORO VINCENZO 100,00  |Awv. Mario Soggia

153| 500765 |SCARCI MAURIZIO 100,00 Avv. Mario Soggia

154| 187200 |SCARNERA FRANCESCO 100,00  |Avv. Mario Soggia

155| 190775 |[SMIRAGLIA GIOVANNI 100,00  |Avv. Mario Soggia

156 191000 |(SPADA CARMINE 100,00 |Avv. Mario Soggia

157| 191200 (SPERTI PIETRO 100,00  |Awv. Mario Soggia

158| 191970 ([STASOLLA LORENZO 100,00  |Avv. Mario Soggia

159| 193150 |[TASSIELLO ROCCO 100,00  |Avv. Mario Soggia

160| 195110 |TROIA ANGELO 100,00  |Avv. Mario Soggia

161 195140 |[TROIA VINCENZO 100,00  |Avv. Mario Soggia

162| 196592 |VENDOLA FRANCESCO 100,00  |Avv. Mario Soggia

163 197300 |VESPE DOMENICO 100,00  |Avv. Mario Soggia

164| 500880 |VITALE TOMMASO 100,00  |Avv. Mario Soggia

165| 197760 [VOLPE PIETRO 100,00 Avv. Mario Soggia

166| 197823 |VOZZA GIUSEPPE 100,00  |Avv. Mario Soggia

167, 100100 |ABATEMATTEO CATALDO 100,00  |Avv.Ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico
168| 103620 [ANDRIULO CARMELO 100,00  |Awv.Ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico
169( 500030 |ANNICCHIARICO ANGELA 100,00 Avv.Ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico
170 403865 |ANNICCHIARICO GIUSEPPE 100,00  |Awv.Ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico
171| 500055 |BARBALINARDO LEONARDANTONIO 100,00  |Aw.Ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico
172| 105520 |BARI ROBERTO - 100,00  |Awv.Ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico
173| 500075 |BITONTO AGOSTINO 100,00 Avv.Ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico
174| 500080 |BONAMICO MARIO 100,00  |Avv.Ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico




